
---------- Forwarded message ---------

Od: Stanislav Jokl - GOA <-@-.cz>

Date: út 11. 6. 2024 v 15:15

Subject: akceptace objednavky

To: <inf0—tp0@utb.cz>

Dobrý den,

přílohou posílam akceptaci objednavky č. 4093011934. Omlouvám se za

opoždění, řešil jsem ještě nějaké technické podrobností.

Děkují.

S pozdravem a přáním příjemného dne,

Stanislav Jokl - GOA

Provozovna:_

tel +420—

emailW-@Z--c_z



„ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Objednávka č. 4093011934 Ze dne 04.06.2024

 

OdběrateI-fakturační adresa

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Rektorát

nám. T. G. Masaryka 5555

760 01 Zlín

iČ: 70883521 DIČ: CZ70883521

 Bankovní spojen í:

Dodavatel

Stanislav Jokl

Mánesova II 901

687 71 Bojkovice

Česká republika

IČ: 12711250 DIČ: cz-

 

Číslo účtu: I

Vyřizuje

Zboží dodejte na adresu: Telefon

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně E-mall

Objekt U11 Fax

Nad Ovčírnou 3685

7 60 01 Zlin

Termín dodání 15.07.2024

Dle cenové nabídky č. 24NA00025 ze dne 2.5.2024.

E-mail pro el.zasílání faktur:

Referent Technicko-provozního odboru

info-tpo@utb.cz

fakturace@utb.cz

M éna objednávky: CZK

 

 

 

Text .s Množství Jedn.cena Celk.vč.DPH

výměník A4S—P1O ARES 1,00 KS 166.290,30 166.290,30

Celková hodnota objednávky: 166.290,30

Schvaluje: AM MiFW/Ní ; Podpis:

Stanislav Jokl - GOA

Mtnesova ll 901, 687 '

lC: 12711250. DIČ: C

Provozovna: Tilda 3. května 974

763 02 Zlin-Malenovice ! P0)

m.:«2w

Objednávka s hodnotou vyšší než 50.000 Kč bez DPH bude

 

zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb.

 

Na faktuře a dodacím listu uvádějte:

- přesnou celou naši fakturační adresu

- číslo objednávky
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Sídlo: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

nám. T. G. Masaryka 5555

760 01 Zlín

 


