Renata Polášková
	Od:
	Daniel Koren <xxxxxx@xxxxxxxxxx>

	Odesláno:
	čtvrtek 6. června 2024 1 1 :53

	Komu:
	Renata Polášková

	Předmět:
	Re: Potvrzení

	Přílohy:
	Potvrzení objednávky-1716890005.pdf; Zálohová (proforma) faktura- 1 716890005
(1 ).pdf


Dobrý den, v příloze posílám upravenou zálohovou fakturu a potvrzení objednávky.
Objednávku akceptujeme.
s pozdravem
Daniel Koreň
EDU Sales Development
Prusa Research a.s.
188/7a Partyzánská, 17000, Prague I CZ 00420 222 263 718 | SK 00421 220 570 305 ID: 06649114, VAT: CZ06649114, EORI: CZ06649114
On June 4, 2024 at 9:36 AM GMT+2 wrote:
Dobrý den, v příloze zasílám zálohovou fakturu — zboží u Vás objednal p. Ing. Palouš.
Zároveň Vám zasílám objednávku. Prosím o její potvrzení e-mailem, že objednávku akceptujete.
Musím zaevidovat do Registru smluv. Děkuji.
Bc. Renata Polášková finanční referent
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené
Vsetínská 454, 757 01 Valašské Meziříčí IČO: 00843598 tel.: xxxxxxx
