FW: CN 240129/MS/4 - Oprava + prohlidka nem. FM

Pfredmét: FW: CN 240129/MS/4 - Oprava + prohlidka nem. FM
Od: Ivo Pavlicek <pavliceki@nemfm.cz>

Datum: 10.05.2024 9:22

Komu: 'Décka Andrea' <decka@nemfm.cz>

From: Michal Stépének (FlaktGroup) [mailto:Michal.Stepanek@flaktgroup.com]
Sent: Thursday, May 2, 2024 5:03 PM

To: pavliceki@nemfm.cz

Subject: FW: CN 240129/MS/4 - Oprava + prohlidka nem. FM

From: Michal Stépének (FlaktGroup)

Sent: Friday, February 2, 2024 1:11 PM

To: pavlicek@nemfm.cz

Subject: CN 240129/MS/4 - Oprava + prohlidka nem. FM

Dobry den pane Pavlicku,
Dékujeme za Vasi poptavku a Vas zdjem o nase vyrobky a sluzby.

NiZze Vam zasildam cenovou nabidku na doporucenou vyménu nahradnich dilG véetné servisni praci dle zapisu technika
ze dne 25.1.2024

4 ks Ventilator — pro GLAC 4012 AC1 50.624, -K¢
1ks Hlavni vypinac — pro GLAC 4012 AC1 4.070, - K¢
1ks Servisni prace — vymeéna dilt + kompletni profylaktickd prohlidka 13.000, - K¢

Uvedena cena je netto v¢. dopravy, bez DPH

Termin dodani: 3-4 tydny po obdrZeni objednavky (mdZe se lisit v zdvislosti na kapacité servisnich techniku)
Platba: fakturou (nemdme-Ili u Vds jiné pohleddvky po splatnosti)

Platnost nabidky: 1 mésic

V pripadé dotazl nebo nejasnosti mé nevahejte kontaktovat.

Hezky den,

Michal Stépanek
Prodej ndhradnich dili a servisnich sluZeb / Spare parts and Service

Tel.: +420 485 225 256, Mobil: +420 739 589 464
Michal.Stepanek@flaktgroup.com
www.flaktgroup.cz

lakt(Group
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FlaktGroup Czech Republic a.s.

Slovanska 781, 463 12 Liberec XXV - Vesec, Ceskd republika, Tel: +420 485 225 111, Fax: +420 485 225 112

Reg. u OR Krajského soudu v Usti n./L. - B 252, IC: 46708375, DIC: CZ 46708375, Management Board: Eduard Horbal, Ale$ Panna
Poznamka o divérnosti dokumentu

Tento e-mail véetné pFiloh mlZe obsahovat dvérné informace, stejné tak informace podléhajici profesni mi¢enlivosti.

Pokud jste tento e-mail obdrzeli omylem, prosim informujte nds a vymazte tento e-mail véetné jeho pfipadnych pfiloh z Vaseho systému.

Dékujeme!

Confidentiality note
This e-mail, including any attachment, may contain confidential and privileged information.
If you have received it by mistake, please notify us by reply e-mail and then delete this e-mail and any attachment from your system.

Thank you!
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