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Jana Luhanová

Od: Karin Tischerová Ing. <k.tischerova@dmkv.cz>
Odesláno: pátek 17. května 2024 13:35
Komu: j.luhanova@dmkv.cz
Předmět: FW: Gourmet plus - KVIFF 2024

  
  
Dobrý den paní Tischerová, 
  
děkuji za váš e-mail a potvrzení ubytovací kapacity pro náš tým. 
Cenové podmínky jsou totožné s loňským rokem? 
  
Děkuji a mějte hezký den, 
  
Václav Vojíř 
  
T +420 602 312 196 
E  vojir@fbcentrum.cz  
W fbcentrum.cz 
      
  
  

Od: "Karin Tischerová Ing." <k.tischerova@dmkv.cz> 
Datum: čtvrtek 4. dubna 2024 11:38 
Komu: 'Vaclav Vojir' <vojir@bugsysbar.cz> 
Předmět: RE: Gourmet plus - KVIFF 2024 
  
Dobrý den, pane Vojíř, 
Připravila jsem Vám rezervaci 16 pokojů v termínu od 28.6.-7.7.2024, tj. 9 nocí. V tuto chvíli bohužel nevím, zda budu mít volné pokoje už od 27.6.2024. Pokud se mi nějaký 
pokoj uvolní, dám vám to hned vědět.  
Zálohovou fakturu pošlu až v květnu 2024, pokud by byla ještě nějaká změna. 
Přeji hezký den 
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Ing. Karin Tischerová 
Finanční referent 
Domov mládeže a školní jídelna 
příspěvková organizace 
Lidická 590/38 
360 01 Karlovy Vary 
IČO 00076988, DIČ:CZ00076988 
mobil: 730 169 599 
mail: k.tischerova@dmkv.cz 
  
  
  
From: Karin Tischerová Ing. [mailto:k.tischerova@dmkv.cz]  
Sent: Tuesday, March 5, 2024 3:04 PM 
To: 'Vaclav Vojir' <vojir@bugsysbar.cz> 
Subject: RE: Gourmet plus - KVIFF 2024 
  
  
Budu s vámi počítat.  
Ozvu se vám. 
Hezký den 
  
Ing. Karin Tischerová 
Finanční referent 
Domov mládeže a školní jídelna 
příspěvková organizace 
Lidická 590/38 
360 01 Karlovy Vary 
IČO 00076988, DIČ:CZ00076988 
mobil: 730 169 599 
mail: k.tischerova@dmkv.cz 
  
  
  
From: Vaclav Vojir [mailto:vojir@bugsysbar.cz]  
Sent: Tuesday, March 5, 2024 2:11 PM 
To: Karin Tischerová Ing. <k.tischerova@dmkv.cz> 
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Cc: HB bar <branis@bugsysbar.cz> 
Subject: Re: Gourmet plus - KVIFF 2024 
  
Moc vám děkuji! 
Musím se tedy v dubnu připomenout, nebo už s námi budete počítat prosím? 
Pokud by se uvolnilo patro jak zmiňujete, velmi bych to ocenil. 
  
Děkuji předem, 
  
Václav Vojíř 
  
T +420 602 312 196 
E  vojir@fbcentrum.cz  
W fbcentrum.cz 
      
  
  

Od: "Karin Tischerová Ing." <k.tischerova@dmkv.cz> 
Datum: úterý 5. března 2024 14:03 
Komu: 'Vaclav Vojir' <vojir@bugsysbar.cz> 
Předmět: RE: Gourmet plus - KVIFF 2024 
  
Dobrý den, pane Vojíř, 
Rezervace na ubytování v době MFF KV 2024 budeme přijímat od dubna (viz naše stránky). Ubytovávat budeme od 29.6.2024. Ale pokud by se mi uvolnilo nějaké patro dřív, 
budu vás hned informovat. 
Se srdečným pozdravem 
  
Ing. Karin Tischerová 
Finanční referent 
Domov mládeže a školní jídelna 
příspěvková organizace 
Lidická 590/38 
360 01 Karlovy Vary 
IČO 00076988, DIČ:CZ00076988 
mobil: 730 169 599 
mail: k.tischerova@dmkv.cz 
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From: Vaclav Vojir [mailto:vojir@bugsysbar.cz]  
Sent: Tuesday, March 5, 2024 1:14 PM 
To: Karin Tischerová Ing. <k.tischerova@dmkv.cz> 
Cc: HB bar <branis@bugsysbar.cz> 
Subject: FW: Gourmet plus - KVIFF 2024 
  
Dobrý den paní Tischerová, 
  
dostala se k vám má poptávka níže prosím? 
  
  
Moc předem děkuji za zprávu a jsem s pozdravem, 
  
Václav Vojíř 
  
T +420 602 312 196 
E  vojir@fbcentrum.cz  
W fbcentrum.cz 
      
  
  


