
Objednávka č. 158

Termín dodání do: 30.11.2024
Přeprava:

Ze dne 29.04.2024

Objednatel: Dodavatel:
Město Tachov Ing. Et Ing. Barbora Daňková
Homická 1695 Želivského 1751
347 01 Tachov 347 01 Tachov
IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231 IČ: 09631071

DIČ,
č.ú.: 2688970257/0100

Název akce: záhon na kruhovém objezdu T.G. Masaryka

Objednávka

Objednáváme u Vás celoroční údržbu nové založeného záhonu na pozemku p.č. 56/20 v k.ú.
Tachov. V rámci údržby bude dle přiloženého harmonogramu provedeno odpleveleni, hnojení
včetně hnojiva, zálivka, odstranění odkvetlých částí, udržovací řez, výhrab listí z keřů a svázání
trav. Záruka na sadební materiál je 24 měs. od provedeni jednotlivých výsadeb.

Celková cena je dle přiložené cenové nabídky ve výši 310.520,- KČ bez DPH včetně odvozu
rostlinného a likvidace vzniklého rostlinného materiálu. Zhotovitel není plátce DPH.

Fakturace bude probíhat po předání a odsouhlaseni provedených prací objednatelem.

Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním teto Objednávky v plném znění včetnč všech
obsažených údajů a informaci podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede Město Tachov.

Objednatel prohlaSuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli smlouvy výhradné k
výkonu veřejné správy (tzn. neslouží k ekonomické činnosti).

Fakturujte na adresu:
Mčsto Tachov
Hornická 1695
347 01 Tachov
IČ: 00260231
DIČ: CZ 00230231

Vnitřní kontrola

Podpis
M,, a

místostarosta
Datum a podpis
'29.04.2024

Akceptace objednávky : Objednávku akceptujeme v plném rozsahu.
Podpis :
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CENOVÁ NABÍDKA, KRUHOVÝ OBJEZD TACHOV: CNTC202404001

Dodavatel: Odběratel:
Ing. et Ing. Barbora Daňková Město Tachov
Želivského 1751 Horn'cká 1695
347 01 Tachov 347 01 Tachov
Česká republika Česká republika

lČ: 09631071 lČ: 00260231
Fyzická osoba zapsaná v Ž'vnostenském rejstř'ku
Neplátce DPH.

Datum vystavení nabídky: 28.04.2024
Datum platnosti nabídky: 05.05.2024

Název položky a popis
ÚDRŽBA KRUHOVÉHO OBJEZDU U LIDLU V TACHOVĚ (P.Č. 56/20) DO KONCE ROKU

2024
Š 'Údržba soliternich keřů 50 m' m'/ks cen' ,"p":k"o"v::i

Odpleve]ení 50 18 900 9 8100
Vyhrabáni listí z okolí keřů 50 25 1250 2 2500
Udržovací řez 42 45 1890 1 1890
Zálivka VC. vody a dopravy 50 35 1750 39 68250

Trvalky a okrasné trávy 140 m' m'/ks cena cena za 1 opakovániopakováni celkem cena celkem

Odp|eve|eni 140 18 2520 9 22680

Hnojení minerálním hnojivem vC. 140 20 2800 2 5600
dodání hnojiva
Odstranění odkvetlých částí 140 10 1400 6 8400
Svázání trav na podzim 400 5 2000 1 2000
Zálivka vC. vody a dopravy 140 35 4900 39 191100
CENA ZA 1 OPAKOVÁNĹ 19410 Kč

CELKEM ZA ÚDRŽBU DO KONCE ROKU 2024 310 520,00 Kč

Vystavila: Ing. et Ing. Barbora Daňková Podpis:

Pozn.: Upozorňuji, že je nezbytné do schválení cenové nabídky, zajistit zálivku všech rostlin na
kruhovém objezdu, alespoň dle doporučeného opakování a množství. V opačném případě
nebude uznána reklamace za zdravotní stav (nebo připadný úhyn) vysazených rostlin. Tyto
rostliny byly vysazeny ve vitálním stavu a byla zajištěna smluvní povýsadbová zálivka.



HARMONOGRAM ÚDRŽBY KRUHOVÉHO OBJEZDU U LIDLU V TACHOVĚ (P.Č. 56/20) DO KONCE ROKU 2024
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odplevelenI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
vyhrabáni listí z okolí keřů 1 1 2

udržovací řez 1 1
zálivka VC. vodv a dooravv (25 lim') 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 39
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odpleveleni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
hnojení minerálním hnojivem vC. dodání hnojiva 1 1 2

odstranění odkvetlých částí 1 1 1 1 1 1 6

svázání trav na podzim 1 1
zálivka vC. vody a dopravy (25 lim') 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 39



Fwd: Fwd: objednávka k akceptaci

-------- Forwarded message ---------
Od: <
Date: ne 12. 5. 2024 21:31
subject: Re: Fwd: objednávka k akceptaci
To:

Dobrý den paní Polónyiová,
akceptuji podepsanou objednávku. Jen bych se chtěla ujistit, že fakturace bude prováděna na konci
každého měsíce? Děkuji.

S přáním hezkých dnů

Ing. et Ing. Barbora Daňková
Tulip Garden - Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Webové strá n ky: tu|ipgarden.cz
Facebook: https://www.facebook.com/....cz
lnstagra m: ,hnm/www.instagra m.com/...cz/
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