
From: @avantorsciences.com>  
Sent: Tuesday, April 30, 2024 10:18 AM 
To: @med.muni.cz> 
Subject: FW: objednávka k akceptaci 1198/0087/24 
 
Dobrý den ,  
Tímto akceptujeme objednávku č. 1198/0087/24. 
Zdraví Vás 
 

 
Customer Service 
 
VWR International s.r.o. 
Pivovarská 30 
Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 
 
t  
m   

@avantorsciences.com 

 

 
 
 
 
From: @med.muni.cz>  
Sent: Tuesday, April 30, 2024 9:50 AM 
To: @avantorsciences.com> 
Cc: @avantorsciences.com> 
Subject: FW: objednávka k akceptaci 1198/0087/24 
 
CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless 
you recognize the sender and know the content is safe. Click the Report Phish button to report malicious 
emails or emails where IT Security review is necessary.  
 
Vážení obchodní partneři, 
 
dovoluji si Vás touto cestou požádat o písemnou akceptaci objednávky č. 1198/0087/24 dle Vaší 
cenové nabídky č. 2602220164 ze dne 29. 2. 2024.  
Postačující je e-mailové potvrzení přijetí objednávky s uvedením pracovní pozice osoby 
vystavující potvrzení. Tato pravidla nám ukládá zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb., který je 
účinný od 1. 7. 2016. 
 
O zveřejnění v registru Vás budeme informovat a teprve poté může nastat její plnění. 
  
Děkuji za spolupráci.  
 
S pozdravem a přáním příjemného dne  
 
 



 
 

 

Masarykova univerzita | Lékařská fakulta 
Ekonomické oddělení 
A: Kamenice 753/5, 625 00 Brno 

| W: www.muni.cz 
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