
Odesilatel: xxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx@mgviva.cz)
Datum: 04/21/24 19:12
Příjemce: xxxxxxxxx xxxxx(xxxxxxx xxxxxxx@mgviva.cz), xxxxx xxxxx@szzkrnov.cz
Kopie: xxxxxxxx xxxxxx (xxxx.xxxxxxxxxxxx@mgviva.cz)
Předmět: RE: dodání vozíku - dokumentace 

Dobrý den, a ahoj.
Posílám pro upřesnění,
Vozík jsme poslali s 20 ti zásuvy. (Na rozdíl od objednávky)  viz výkres
Telefonicky bylo dohodnuto (upozorněno na to že) s 10 ti zásuvy není možné dodat vozík s tažným zařízením.
Fakturu prosím upravíme dle dohody pro vozík s 20-ti zásuvy.
Cena tažného zařízení je stejná, cena vozíku pak 96 100,-
Celková cena pak tedy má být 111 579,- Kč bez DPH. Prosím o výměnu faktury.
Tato informace o telefonické domluvě se nedostala včas k naší kolegyni, která zajišťuje logistiku, omlouváme se tedy za vzniklé nepřesnosti.
Děkuji, a ještě jednou se omlouvám.
Doufám, že pozitivem je rychlost dodání oproti původnímu předpokladu v nabídce😊 
S pozdravem,
Ing. Xxxxx xxxxx
projektový manažer

 
MGVIVA a.s.
Malešická 2251
130 00, Praha 3
GSM: +420 602 329 186
E-mail: xxxxx.xxxxx@mgviva.cz  
[image: cid:image002.png@01DA941D.D691E920]
https://gastro.mgviva.cz/
From: xxxxxxx xxxx <xxxxx.xxxxx@mgviva.cz>
Sent: Friday, April 19, 2024 1:57 PM
To: xxxxx.xxxx@szzkrnov.cz
Cc: xxxxxx.xxxxx <xxxx.xxxx@mgviva.cz>
Subject: dodání vozíku - dokumentace
Dobrý den pane xxxxxxxxxx.
Dnes jsme odeslali z našeho skladu Vámi objednaný vozík s 10 zásuvy a spojovacím zařízením.
Předpokládám, že ho obdržíte v pondělí 22.4.2024.
V přílohách ještě zasílám dokumentaci od výrobce vč. nákresu.
DL a faktura je u zboží.
S pozdravem
Xxxxxx xxxxxxxx
Zahraničně obchodní referentka
Divize Gastro
MGVIVA a.s.
Malešická 2251
130 00, Praha 3
Tel: +420 225 001 544
E-mail:xxxxxx xxxxxxxxx@mgviva.cz
WWW:https://www.mgviva.cz/
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Odesilatel: xxxxx xxxx(xxxxx xxxxx@mgviva.cz)
Datum: 04/21/24 19:12
Příjemce: xxxxxx xxxx (xxxxx.xxxxxxx@mgviva.cz), xxxxx xxxx@szzkrnov.cz
Kopie: xxxxxxx xxxxxx (xxxxx.xxxxxxx@mgviva.cz)
Předmět: RE: dodání vozíku - dokumentace 

Dobrý den, a ahoj.
Posílám pro upřesnění,
Vozík jsme poslali s 20 ti zásuvy. (Na rozdíl od objednávky)  viz výkres
Telefonicky bylo dohodnuto (upozorněno na to že) s 10 ti zásuvy není možné dodat vozík s tažným zařízením.
Fakturu prosím upravíme dle dohody pro vozík s 20-ti zásuvy.
Cena tažného zařízení je stejná, cena vozíku pak 96 100,-
Celková cena pak tedy má být 111 579,- Kč bez DPH. Prosím o výměnu faktury.
Tato informace o telefonické domluvě se nedostala včas k naší kolegyni, která zajišťuje logistiku, omlouváme se tedy za vzniklé nepřesnosti.
Děkuji, a ještě jednou se omlouvám.
Doufám, že pozitivem je rychlost dodání oproti původnímu předpokladu v nabídce😊 
S pozdravem,
Ing.xxxxxx xxxxx
projektový manažer

 
MGVIVA a.s.
Malešická 2251
130 00, Praha 3
GSM: +420 602 329 186
E-mail: xxxxx.xxxxxl@mgviva.cz  
[image: cid:image002.png@01DA941D.D691E920]
https://gastro.mgviva.cz/
From: xxxxx <xx@mgviva.cz>
Sent: Friday, April 19, 2024 1:57 PM
To: xxxxxxxxx@szzkrnov.cz
Cc: Anděl Radek <radek.andel@mgviva.cz>
Subject: dodání vozíku - dokumentace
Dobrý den pane xxxxxx
Dnes jsme odeslali z našeho skladu Vámi objednaný vozík s 10 zásuvy a spojovacím zařízením.
Předpokládám, že ho obdržíte v pondělí 22.4.2024.
V přílohách ještě zasílám dokumentaci od výrobce vč. nákresu.
DL a faktura je u zboží.
S pozdravem
Xxxxxx x xxxxx
Zahraničně obchodní referentka
Divize Gastro
MGVIVA a.s.
Malešická 2251
130 00, Praha 3
Tel: +420 xxxxxxxxxxxxx
E-mail:xxxxxx.xxxxxx@mgviva.cz
WWW:https://www.mgviva.cz/
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