Sommerova Alena

Predmét: FW: Objednavka ¢. 2171711057
Prilohy: 4171214.pdf; 4171213.pdf; 4171212.pdf; 4171211 pdf

From: Stétinova - MEDISCO [mailto:stetinova@medisco.cz]
Sent: Wednesday, June 28, 2017 3:52 PM

To: Sommerova Alena

Subject: RE: Objednavka ¢. 2171711057

Dobry den,

dékujeme za zaslani objednavky. Cena bez DPH: 72 614,- KC.
Predpokladany termin dodani —27. — 28. tyden.

S pfanim pfijemného dne,

Iva Stétinova
obchodni referentka

MEDISCO Praha, s.r.o.
U Zemépisného Ustavu 684/ 4
160 00 Praha 6

tel.: 233 341 246
stetinova@medisco.cz

From: Medisco [mailto:medisco@medisco.cz]

Sent: Tuesday, June 27, 2017 2:05 PM

To: Prokopové Nada - Medisco <prokopova@medisco.cz>; Stétinovd Iva <stetinova@medisco.cz>
Subject: FW: Objednavka ¢. 2171711057

From: Sommerova Alena [mailto:Sommerova.Alena@fnbrno.cz]
Sent: Tuesday, June 27, 2017 1:53 PM

To: 'medisco@medisco.cz'

Cc: Cerna Sarka

Subject: Objednavka ¢. 2171711057

Dobry den,
objednavame u Vdas zbozi dle pfilohy. ZboZi dodejte nejlépe prosim k uvedenému datu do Iékdrny do 12. hodin.

Dodrzujte prosim pozadavek dodani!!! Pokud je poZadovano dodani az v pfistim mésici, je bezpodminecné nutné
zboZi dodat a fakturovat az v daném mésici!!!!

Na zakladé Zakona ¢. 340/2015 o reqistru smluv zadame
obratem o zaslani akceptace objednavky a uvedeni
celkové predpokladané ceny bez DPH!!IIIII




S pfanim pfijemného dne

Alena Sommerova
Nemocnicni lékarna - LCH
Jihlavska 20, 625 00 Brno
Tel: 532 232 154



