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Předmět: 0370/2024/KH/O - akceptace

Fro RADIVA a.s.
Sent: Monday, April 15, 2024 12:48 PM
To: @msk.cz>
Subject: Re: Objednávka MSK č. 0370/2024/KH/O - zajištění foto služeb

Dobrý den,
akcetuji objednávku v plném rozsahu.

GRADIVA, a.s.
Poděbradova 109
702 00 Ostrava
IČ: 25361937
DIČ: CZ25361937

On 15 Apr 2024, 12:16 +0200 msk.cz>, wrote:

Dobrý den,

přílohou tohoto e-mailu Vám zasílám elektronicky podepsanou objednávku na zajištění fotografických prací
v časovém rozmezí od dubna 2024 do konce října 2024, a to v rozsahu a za podmínek daných objednávkou
č. 0370/2024/KH/O.

Zároveň bych Vás chtěl požádat o potvrzení akceptace této objednávky, a to zpět na tuto e-mailovou
adresu. Stačí odepsat, že souhlasíte se zněním objednávky. Objednávka bude účinná ve chvíli, kdy ji po Vašem
akceptování zveřejníme v registru smluv.

Faktury prosím posílejte měsíčně vždy s odkazem na číslo objednávky (0370/2024/KH/O) elektronicky na
posta@msk.cz

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.

S úctou a pozdravem

a strategického marketingu

odbor kancelář hejtmana kraje

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117
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702 00 Ostrava

https://www.msk.cz/


