
Od: ... 
Odesláno: středa 27. března 2024 10:54 
Komu: ... 
Předmět: FW: 2x nový 

  
1. 
  
S pozdravem 
  
...... 
referent vozového parku 

Oddělení majetkové 
  
Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4 
tel.: ... , gsm: ... 
...  | www.sfzp.cz 
  
  
From: ... 
Sent: Tuesday, October 24, 2023 11:56 AM 
To: ... 
Cc: ... 
Subject: FW: 2x nový 
  
Dobrý den, pane ..., přihlášku můžete použít a předat kolegům ke zveřejnění. Děkuji. S pozdravem 
 

... 
  
From: ... 
Sent: Monday, October 23, 2023 8:51 AM 
To: ... 
Cc: ... 
Subject: RE: 2x nový 
  
Dobrý den, pane ..., 
zasílám vystavené ZK. Rozsah krytí viz. příloha – přihláška, pouze POV. Prosím tu zatím kolegům 
nedávejte, musím vyřešit s Allianz komunikované nesrovnalosti ve výpočtu. 
  
Děkuji. 
  
S pozdravem 
 
... 
  
From: ... 
Sent: Monday, October 23, 2023 6:39 AM 
To: ... 
Cc: ... 
Subject: 2x nový 
  
Dobrý den pane ..., 

http://www.sfzp.cz/


Prosím o pojištění nových vozidel do flotily SFŽP ČR. Za „zelené karty“ předem děkuji. 
  
  
  

S pozdravem 
  
... 
referent vozového parku 

Oddělení majetkové 
  
Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4 
tel.: ... , gsm: ... 
...  | www.sfzp.cz 
 

 
Od: ... 
Odesláno: středa 27. března 2024 10:54 
Komu: ... 
Předmět: FW: EL051BU, EL052BU 

  
2. 
  
S pozdravem 
  
... 
referent vozového parku 

Oddělení majetkové 
  
Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4 

tel.: ..., gsm: ... 
...z  | www.sfzp.cz 
  
  
From: ... 
Sent: Wednesday, November 1, 2023 3:00 PM 
To: ... 
Cc: ... 
Subject: RE: EL051BU, EL052BU 
  
Dobrý den, pane ..., 
v příloze zasílám přihlášky a nové zelené karty. Původní přihlášky nechám stornovat, aby vše 
navazovalo. 
  
Prosím viz. náš hovor, je zde chyba v sazbě u POV a u asistence. Sice malé rozdíly, ale musím s Allianz 
dořešit a následně pošleme přihlášku vč. správných sazeb pro účely zveřejnění. 
  
Zároveň prosím o stažení vyúčtování na období od 1.1.2024, tam se chyba také propsala. Přikládám 
vyúčtování, o které se jedná. 
  

http://www.sfzp.cz/
mailto:martin.novotny@sfzp.cz
http://www.sfzp.cz/


Omlouvám, se za komplikace, ale toto jsem při kontrole přehlédl. 
  
Děkuji a přeji hezký den. 
  
S pozdravem 
 
... 
  
From: ... 
Sent: Wednesday, November 1, 2023 11:51 AM 
To: ... 
Cc: ...; ... 
Subject: EL051BU, EL052BU 
  
Dobrý den, 
Prosím o pojištění vozidel. 
  
Děkuji 
  
S pozdravem 
  
... 
referent vozového parku 

Oddělení majetkové 
  
Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4 

tel.: ..., gsm: ... 
...  | www.sfzp.cz 

 
Od: ... 
Odesláno: středa 27. března 2024 10:56 
Komu: ... 
Předmět: FW: EL051BU, EL052BU 

  
3. 
  
S pozdravem 
  
... 
referent vozového parku 

Oddělení majetkové 
  
Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4 
tel.: ... , gsm: ... 
...  | www.sfzp.cz 
  
  
From: ... 
Sent: Tuesday, November 7, 2023 5:07 PM 
To: ...; ... 

http://www.sfzp.cz/
http://www.sfzp.cz/


Cc: ...; ... 
Subject: RE: EL051BU, EL052BU 
  
Dobrý den, 
navazuji na naší komunikaci a v příloze zasílám komunikovaný předpis. 
  
S ohledem na změny ve flotilové smlouvě předpis obsahuje: 

• vyúčtování změn u dvou nových vozidel (storno pouze POV, aktivace v kompletním rozsahu; 
přesjednání bylo realizováno z důvodu slevy za propojištěnost rizik) 

• dobropis u vozidel s chybně nastavenou sazbou od výročního data. 
  
Pokud by bylo potřeba cokoliv vysvětlit popř. doplnit, neváhejte mě prosím kontaktovat. 
  
Děkuji, 
  
S pozdravem 
 
... 
  
From: ... 
Sent: Friday, November 3, 2023 1:19 PM 
To: ...; ... 
Cc: ...; ... 
Subject: RE: EL051BU, EL052BU 
  
Dobrý den, pane ..., 
  
prosím, ať dobropis vystaví nyní. 
  
Pěkný den 
  
  
... 
ředitel odboru 

Odbor rozpočtu 

 

Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4 

tel.: ..., gsm: ... 
... | www.sfzp.cz 
  
From: ... 
Sent: Friday, November 3, 2023 1:17 PM 
To: ... 
Cc: ...; ...; ... 
Subject: RE: EL051BU, EL052BU 
  
Dobrý den, pane ..., 
určitě dobropis bude. Chtěl bych se domluvit, zda máme udělat dobropis hned a vyřešit změny nebo 
až v následujícím roce. 
Nevím co je pro vás z hlediska účetnictví lepší. 
  

http://www.sfzp.cz/


S Allianz jsem domluvený, že počkají na naší domluvu a podle toho budeme postupovat. 
  
Opravu na smlouvě urguji, jedná se o technický problém, který zatím neopravili. 
  
Děkuji za pochopení a omlouvám se, za komplikace. 
  
S pozdravem 
  
... 
  
From: ... 
Sent: Friday, November 3, 2023 1:08 PM 
To: ... 
Cc: ...; ...; ... 
Subject: RE: EL051BU, EL052BU 
  
Dobrý den, 
  
faktura s vyúčtováním od 1.1.2024 byla již proplacena, takže tu nevyměníme. Až bude vyúčtování 
(věřím, že přehledné ohledně jednotlivých pojištěních), bude se muset vyřešit platbou rozdílu 
(dobropisem nebo doplatkem). 
  
S pozdravem 
  
  
... 
vedoucí oddělení 

Oddělení majetkové 

 

Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4 

tel.: ..., gsm: ..., 
... | www.sfzp.cz 
  
From: ... 
Sent: Wednesday, November 1, 2023 3:00 PM 
To: ... 
Cc: ...; ... 
Subject: RE: EL051BU, EL052BU 
  
Dobrý den, pane ..., 
v příloze zasílám přihlášky a nové zelené karty. Původní přihlášky nechám stornovat, aby vše 
navazovalo. 
  
Prosím viz. náš hovor, je zde chyba v sazbě u POV a u asistence. Sice malé rozdíly, ale musím s Allianz 
dořešit a následně pošleme přihlášku vč. správných sazeb pro účely zveřejnění. 
  
Zároveň prosím o stažení vyúčtování na období od 1.1.2024, tam se chyba také propsala. Přikládám 
vyúčtování, o které se jedná. 
  
Omlouvám, se za komplikace, ale toto jsem při kontrole přehlédl. 
  

http://www.sfzp.cz/


Děkuji a přeji hezký den. 
  
S pozdravem 
  
... 
  
From: ... 
Sent: Wednesday, November 1, 2023 11:51 AM 
To: ... 
Cc: ...; ... 
Subject: EL051BU, EL052BU 
  
Dobrý den, 
Prosím o pojištění vozidel. 
  
Děkuji 
  
S pozdravem 
  
... 
referent vozového parku 

Oddělení majetkové 
  
Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4 

tel.: ... , gsm: ... 
... | www.sfzp.cz 

 
Od: ... 
Odesláno: středa 27. března 2024 10:57 
Komu: ... 
Předmět: FW: Skenovaný dokument 

  
1. Zrušení 2x Fabia 

  
S pozdravem 
  
... 
referent vozového parku 

Oddělení majetkové 
  
Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4 

tel.: ... , gsm: ... 
...  | www.sfzp.cz 

  
  
From: ... 
Sent: Wednesday, February 14, 2024 3:08 PM 
To: ... 
Cc: ...; ... 
Subject: FW: Skenovaný dokument 

http://www.sfzp.cz/
http://www.sfzp.cz/


  
Dobrý den, 
Dnes odvezené a přepsané na úřadě tyto dvě vozidla. Škoda Fabia 2AP6133 a 2AP6145. Prosím o 
ukončení pojištění. (POV+HAV) 
  
Děkuji 
  

S pozdravem 
  
... 
referent vozového parku 

Oddělení majetkové 
  
Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4 

tel.: ... , gsm: ... 
...  | www.sfzp.cz 

 
Od: ... 
Odesláno: středa 27. března 2024 10:58 
Komu: ... 
Předmět: FW: Skenovaný dokument 

  
2. reakce ke zrušení 
  
S pozdravem 
  
... 
referent vozového parku 

Oddělení majetkové 
  
Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4 

tel.: ... , gsm: ... 
...  | www.sfzp.cz 
  
  
From: ... 
Sent: Wednesday, February 14, 2024 3:12 PM 
To: ... 
Cc: ...; ... 
Subject: RE: Skenovaný dokument 
  
Dobrý den, pane ..., 
požadavek předán pojistiteli k zajištění storna. 
  
Děkuji. 
  
S pozdravem 
  
... 
  

http://www.sfzp.cz/
http://www.sfzp.cz/


From: ... 
Sent: Wednesday, February 14, 2024 3:08 PM 
To: ... 
Cc: ...; ... 
Subject: FW: Skenovaný dokument 
  
Dobrý den, 
Dnes odvezené a přepsané na úřadě tyto dvě vozidla. Škoda Fabia 2AP6133 a 2AP6145. Prosím o 
ukončení pojištění. (POV+HAV) 
  
Děkuji 
  

S pozdravem 
  
... 
referent vozového parku 

Oddělení majetkové 
  
Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4 

tel.:... , gsm: ... 
...  | www.sfzp.cz 
 

http://www.sfzp.cz/

