Smlouva ¢. 792024

Dodavatel: Kantors Creative Club, s.r.o., IC: 25386000
Objednatel: Jandckova konzervator v Ostraveé, IC: 00602078

From: Kahdnkovd Romana

Sent: Wednesday, March 13, 2024 12:37 PM
To: 'Libor Stacha' <stacha.l@kantors.cz>
Subject: Akceptace CN - smlouva ¢. 792024

Vazeny pane Stacho,

dékuji za nabidku, se kterou souhlasime a pfijimame ji. Touto akceptaci byla uzaviena smlouva €.
792024, kterou v souladu se zdkonnymi predpisy vloZim do registru smluv spolu s Vasi cenovou
nabidkou jako pfilohou.

Termin dodani: 27.3.2024. Platba na fakturu po dodani.
Dékuji a budeme se tésit na spoluprdci.
Pteji hezky den.

Romana Kahankova

zastupkyné reditelky

vedouci pravné-ekonomického useku

Janackova konzervator v Ostravé, prispévkova organizace Ceskobratrska 958/40, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
IC: 00602078

DIC: CZ00602078

www.jko.cz

From: Libor Stacha <stacha.l@kantors.cz>

Sent: Tuesday, March 12, 2024 11:02 AM

To: Kahdnkovd Romana <romana.kahankova@jko.cz>
Subject: CE Pro Bohemia 2024 néklad 450 kusd

Dobry den preji,

posildam vam v pfiloze cenovou nabidku za vyrobu broZur v ndkladu 450 kusu.
Pteji hezky den.

Libor Stacha, jednatel
Kantors Creative Club, s.r.o.
www.kantors.cz
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