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Objednávka^ 0024030081.
Odběratel:

UFE
CZ67985882

Místo dodání:

Způsob dopravy:
Dodací podmínky:

Forma úhrady: Příkazem 
Termín úhrady:

Číslo účtu:
Peněžní ústav:

PID:
Smlouva:

Dodavatel:
IČ: 27127010

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Chaberská 1014/57
182 00 PRAHA
Česká republika

UFE hlavní, Chaberská 57,18251 PRAHA 8 - 
KOBYLISY

DIČ: CZ27127010DIČ:

Datum vystavení: 29.02.2024

Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky. Žádáme Vás o vrácení potvrzené objednávky!

Položka
Referenční číslo | Množství | MJ Cena/MJ bez DPH | Celkem bez DPH

Oprava po IP, rizika 3.2, 6.6
1,00 ks 102 139,00 Kč 102 139,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH): 102 139,00 Kč



Sedláková Vladimíra

Předmět: FW: [EXTERNAL] Objednávka UFE

—Original Message—
From: Libor Simek <libor.simek@schindler.com>
Sent: Monday, March 11, 2024 2:57 PM
To: Fory Jaroslav <fory@ufe.cz>
Subject: RE: [EXTERNAL] Objednávka UFE

Dobrý den
Potvrzuji objednání opravy výtahu Chaberská 57

Přeji hezký den

Libor Šimek

Libor Šimek | Service Leader - Technical Phone+420257293 | Mobile+420 603 500 533 libor.simek@schindler.com
http://www.schindler-cz.cz/
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