
Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

Dobry den, pani ,

Michal Rychetský "
10. dubna 2019 20:51

RE: Faktura č. 190102383

smlouva byla uzavřena v roce 2013.
vývoj miry inflace a zvýšeni castky byl nasledujici:

2013 1,4 5 064,93 Kč
2014 0,4 5 085,19 Kč
2015 0,3 5 100,45 KČ
2016 0,7 5 136,15 KČ
2017 2,5 5 264,55 KČ
2018 2,1 5 375,1.1 KČ

V prípade jakýchkoliv dotazu me prosím kontaktujte.

Dekuji a přeji hezky den, Michal Rychetský m.i.r. - software

-----Original Message------
From:
Sent: Wednesday, April 10, 2019 4:28 PM
To: Michal Rychetský
Subject: FW: Faktura č. 190102383

-----Original Message-·----
From:
Sent: Wednesday, April 10, 2019 3:40 PM
To:
Subject: RE: Faktura č. 190102383

Vážená paní ,

ke smlouvě bychom potřebovali doložit miru inflace, např. od ČSÚ.
Nevím, z kterých dat vycházíte.

Děkuji

S přáním krásného dne

Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace Stržiště 475, Lysá nad Labem 289 22 tel. ;
www.ogdlysa.cz
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-----Original Message-----
From: Iveta Malá
Sent: Wednesday, April 10, 2019 3:26 PM
To: ;
Subject: Faktura č. 190102383

Dobrý den,

zasílám Vám fakturu za měsÍčniservis.

Z důvodu zvyšování reálných tržních cen došlo k navýšení smluvní ceny dle smlouvy z roku 2013, bod 3.2.

přeji hezký den

asistentka prodeje

m.i.r. - software
Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk
tel./fax: (volba č. 2), E-mail: http://www.mirnet.cz - informace ihned ...

Optické připojení k internetu - Televize - Telefon - Servis IT - Zabezpečovací systémy

25 let na trhu - 20 let poskytování Internetu

Přikládáme soubor ve formátu PDF Faktura_190102383.pdf
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