Pfedmét: Fwd: FW: Zjezd ¢. 2401082 do Velké Britdnie
0Od: Andrea Smrékova <andrea.smrckova@zsmaje.cz>
Datum: 19.02.2024 16:38

Komu: Katefina MiSkové <katerina.miskova@zsmaje.cz>

Katus, v tomto mailu je seznam, co se bude platit a za kolik.
Andrea

---------- Forwarded message ---—--—--

Od: Jaroslava Krélova <referentka2 @skolnizajezdy.cz>
Date: st 7. 2. 2024 v 3:30

Subject: RE: FW: Zjezd ¢ 2401082 do Velké Britanie '
To: Andrea Smrckova <andrea.smrckova@zsmaje.cz>

Vazena pani Smrckovd,

pfeji p&kny den. PiSu v ndvaznosti na nés dnedni telefonicky hovor. Dle domluvy tedy nechdm do konce tohoto tydne vystavit fakturu na Ghradu nasledujicich vstup@/poloZek se
splatnosti do 1. 3. 2024:

¢ London Eye: 450 K&
s Windsor Castle: 490 K¢

¢ Sea Life Centre: 290 K&

¢ Muzeum Madame Tussauds: 550 K&

*  piiplatek za pfepravu pfes kandl La Manche: 200 K¢

*  jednosmérnd jizdenka na lod po Temii: 170 KE (do 15 let véetné) nebo 330 KC (od 16 let ~ bude se tykat jednoho studenta)

CELKEM NA OSOBU: 2 150 K¢ {do 15 let véetné) nebo 2 310 KE (od 16 let — bude se tykat jednoho studenta)

Je§té jsem po poradé s kolegy pfidala do plateb pfedem na fakturu i jednosmérnou jizdenku na lod po TemZi. Prosim o potvrzeni, e je to takto v

T —

Zakladni #liola Hranice,
T+ 1. mdje, plispavkava b
7. 1. méje 357, 753
IC: 49558609, tel.:

Na misté se budou vybirat libry na nésledujici vstupy / mistni dopravu:

. Tower of London

. 2 X metro

Déle niZe zas{ldm informace o vy§i storno poplatku:

- vice neZ 60 dnil pfed stanovenym odjezdem .....coivercnne 1000 K&
- 59-30 dni pied odjezdem ... 30 % z ceny zajezdu
- 29-22 dntl pied odjezdem .......covvvsrrisininnne 40 % z ceny zdjezdu
- 21-15 dnd pFed odjezdem ...ocvviinenniininninnens 50 % z ceny zdjezdu
~14-6 dnti pFed odjezdem ..o, 80 % z ceny zdjezdu
-5 a ménd dntl pfed odjezdem ...cvcniiiiinininns 100 % z ceny zajezdu

Dékuji za spolupraci.

S pozdravem a pidnfm pfijemného dne

Mgr. Jaroslava Kralovd




