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Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Objednávka č.: 0024010089
PID:Odběratel:

Chaberská 1014/57 
182 00 PRAHA 
Česká republika

DIČ: CZ67985882
IČ: 67985882

Způsob dopravy:

Smlouva:

Číslo účtu:
Peněžní ústav:

Dodavatel:
IČ: 04466233 DIČ: CZ04466233

cotu s.r.o.
Vaňková 896/11 
181 00 PRAHA 
Česká republika

Platnost objednávky do: 31.12.2024
Termín dodání: 20.02.2024
Forma úhrady: Příkazem

Termín úhrady:

Dodací podmínky:

Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky. Žádáme Vás o vrácení potvrzené objednávky!

Položka ______________ ________________________________________________
Referenční číslo | Množství | MJ Cena/MJ vč. DPH | Celkem vč. DPH

Vakuová vytvrzovačka RS cure
1,00 ks 96 722,64 Kč 96 722,64 Kč

Předpokládaná cena celkem (včetněDPH): 96 722,64 Kč

Datum vystavení: 07.02.2024



Sedláková Vladimíra

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Daniel Jankovič <dj@cotu.cz> 
úterý 13. února 2024 14:51 
Objednávky UFE
Re: Objednávka č. 24010089 potvrzení?

Příznak pro zpracování:
Stav příznaku:

Zpracovat
Opatřeno příznakem

Dobrý den,

potvrzuji a omlouvám se za pozdní potvrzení, objednávka je u nás v procesu.

Daniel Jankovič
Chief Operations Officer | +420 725 445 255 | www.cotu.cz

Ocotu

On 9. 2. 2024, at 8:53, Objednávky UFE <objednavky@ufe.cz> wrote:

Dobrý den pane Jankoviči,

můžu poprosit o potvrzení naší objednávky-viz níže a příloha?

Děkuji a přeji hezký víkend,

Mgr.Vladimíra Sedláková
Ekonomické oddělení

Tel:+420 266 773 484
e-mail: objednavky@ufe.cz

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
Chaberská 1014/57
182 00 Praha 8

From: Objednávky UFE <objednavky@ufe.cz> 
Sent: Wednesday, February 7, 2024 8:41 AM 
To: Cotu (dj@cotu.cz) <dj@cotu.cz> 
Cc: Chadt Karel <chadt@ufe.cz> 
Subject: Objednávka č. 24010089

Dobrý den pane Jankoviči,

1

mailto:dj@cotu.cz
http://www.cotu.cz
mailto:objednavky@ufe.cz
mailto:objednavky@ufe.cz
mailto:objednavky@ufe.cz
mailto:dj@cotu.cz
mailto:dj@cotu.cz
mailto:chadt@ufe.cz

