
 

WE 
OBJEDNÁVKA č. 4200012299

eresa příjemce faktury:

USSZ pro Prahu a Středoč. kraj

Sokolovská 855/225

190 00 Praha 9

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006—77927111/0710

Vyřizuje:_

Utvar: Oddělení ekonomické

Tel.:

Fax:

E-mail:—

A’dresa příjemce zboží/služby:

USSZ hl.město Praha a Středočeský kraj

Sokolovská 855/225

190 00 Praha 9

Objednáváme u Vás pro ÚSSZ pro hlavní město P

9: zajištění ostrahy dvěma pracovníky od 1. 2. 20

 

 

Agentura PANCÉŘ s.r.o.

K dubu 2330/2b

149 00 Praha - Chodov

IČ:“ 26155788

DIC: C226155788

 

datum objednávky: 31.01.2024

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 12.02.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 515383

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne

doručení.

rahu a Středočeský kraj,Sokolovská 855/225, Praha

24 do 12. 2. 2024 do 12.00 hod. Plnění bude

probíhat v rozsahu a za podmínek dohodnutých ve smlouvě na ostrahu budovy Sokolovská 855/225,

v

Praha 9 pro potřeby pracoviště České správy sociálního zabezpeceni pro Prahu a Střední Čechy s

firmou Agentura Pancéř s.r.o. ze dne 28 .2. 2008 s výjimkou cen plnění, jejichž aktuální výše je

dohodnuta v příloze této objednávky. Tato smlouv

uzavřena. „

CENA CELKEM VC. DPH.

a skončila dne 31. 1. 2024 a nová smlouva není

 

 

Příloha: cenová bídka

Kontaktníosoba:_tel.:_.
Platba: převodem z účtu na-

základě faktury.

Pol. Materiál Označení

Obj.množství Jednot. Cena za jednotku Hodnota celkem

00010 Ostraha objektu Ússz Sokolovská

1,000 Jedn.výk. 100.188,00
100.188,00

 

 

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

v celkové výši do 100.188,00 Kč,

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném

znenL

.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v

souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde učinnosti dnem jejího uveřejnění v registru

smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Pokračování na další straně...

 

 



 

Agentura PANCÉŘ s.r.o. Objednávka /datum

K dubu 2330/2b
4200012299 / 31.01.2024

149 00 Praha - Chodov

 

Pol. Materiál Označení

Obj.množství Jednot. Cena za jednotku Hodnota celkem

 

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud

dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako

celek včetně akceptace a všech příloh.

 

  
   

 

Schvaluje:

pracoviště ČSSZ

Požadavek na dodavatele.

Žádáme o vráceníjednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvá—

dějte vždy číslo objednávky. Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena

k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

4 “:

Dne: fil. 1. JIL“
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Předmět:
FW: [EXTERNI] RE: zajištění ostrahy objekt ČSSZ Sokolovská 1.2.2024

Přílohy: Ostrahadoc

From:—

Sent: Wednesda January 31, 2024 10:42 AM

To:

Subject: [EXTERNI] RE: zajištění ostrahy objekt čssz Sokolovská 1.2.2024

 

 

Tento e-mail nepochází z Vaší organizace.

Neklikejte na odkazy ani neotevírejte přílohy, pokud neznáte odesílatele a nevíte, zda je obsah bezpečný.

 

Dobrý den paní—

naše cenová nabídka na ostrahu vašeho objektu do 12.2.2024 činí 150,-Kč bez DPH/hod na jednoho pracovníka

ostrahy.

Na objektu je služba vykonávána 2 x 24 hod/den.

Pěkný den.

Jednatel a provozní ředitel

Agentura PANCÉŘ s.r.o.

K clubu 2330/2b

149 00 Praha — 4

lČ: 26155788, DIČ: C226155788

www.gancera

mobil:_

e—mait—

(PANBÉŠI

   

From:

Sent: Wednesda , January 31, 2024 10:33 AM

To:

Subject: zajištění ostrahy objekt ČSSZ Sokolovská 1.2.2024

Dobrý den,

Prosím o zaslání cenové nabídky na zajištění ostrahy v objektu Sokolovský v termínu od 1.2.2024 do 12.2. 2024 do

12:00 (2 pracovníci).

  

 



 

 

Děkuji

Odbor ekonomicke-správní

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Uzemní správa sociálního zabezpečení pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9, Ceské republika

tel.:—

e-mail:

www.cssz.cz

Upozaměn/Í' Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouzejeho adresátům. Jest/lžejste obdrže/(a) tento e-

mail omylem, informujte iaskavě neprodlenějeho adeS/iate/e a e—mal/pros/m vymažte. Nejste—ii adresátem tohoto e-ma/lu, nen/povo/eno tento e-

mailjakkoliv užívat, rozs‘ir'o vat, kop/rovat či zveřejňovat. ČSSZ/USSZ/IPZS vyžaduje a zpracovává osobn/Údaje v sou/adu s pra'vn/m/předp/Sy pro

ochranu osobn/ch údajů a pouze k legitimn/řn účelům. V/ce informaa’na/eznete na https://www.cssz. cz/web/cz/qdp
r-I‘nfonnace—o-zpracovani—

osobnim-Uga!

This email message and any attachments are for the sole use of the intended recipient(s) and contain confidential and/orpn'vi/eged in
formation. If

you are not the intended recipient, please contact the sender by rep/y email and destroy all copies of the original message and any attachments.

Any unauthorized review, use, disclosure or distnbuh'on is prohibited. The CSSA/RSSA/IMA requires andprocesses personal d
ata in accordance

with legal regulations for the protection ofpersonal data and only for legitimate purposes. More information can be found at

httvs://www. cssz.cz/web/cz/adp
r—mfiJ/mace—o~zpracvvan/‘psobnich—

udflu

& Myslete na přírodu. Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail?

 


