
T: +420 225 774 104
e-mail: milenavrbova@baxter.com

From: Nemocniční Lékárna <nemlekarna@vnbrno.cz>
Sent: Tuesday, January 2, 20249:41 AM
To: Prague SHS Customer Service <Rrague cs@baxter.com>
Subject: [ EXTERNAL 1 výživy

[EXTERNAL 1

2.1.2024

Dobrý den, prosím o objednání přípravku:
Periolimel N4E 4x2000ml
Olimel N9E 4x2000ml
Clinimix N14E 4x2000ml

Prosím o dodání do nemocniční lékárny na níže uvedenou adresu, a potvrzení o přijetí objednávky.
Fakturu prosím o dodání na e-mail, abychom mohli zboží dále vyúčtovat.
Pokud objednávka převyšuje 50000,- Kč bez DPH prosím o akceptaci objednávky.
Děkuji Strušková

Vojenská nemocnice Brno
nemocniční lékárna
Zábrdovická 3
61500 Brno

IČO 60 55 55 30
tel. 973445532

DIČ CZ-60 55 55 30



RE: [ EXTERNAL ] výživy

Prague SHS Customer Service< prague_cs@baxter.com>

st 03.01.2024 10:02

Komu Nemocniční Lékárna < nemlekarna@vnbrno.cz>;

Dobrý den,

Omlouvám se a potvrzuji objednávku ve výši 53 156,40 Kč bez DPH.

S pozdravem / Best regards

Baxter 

Milena Vrbova
Customer Service Specialist
BAXTER CZECH, spol. s r.o.
Karla Englise 3201/6, 15000 Praha 5
T: +420 225 774 104
e-mail: milenavrbova@baxter.com

From: Nemocniční Lékárna <nemlekarna@vnbrno.cz>
Sent: Wednesday, January 3, 20249:49 AM
To: Prague SHS Customer Service <prague_cs@baxter.com>
Subject: Re: [ EXTERNAL 1 výživy

Dobrý den, objednávka je nad 50000,-Kč, takže potřebujeme potvrzení objednávky s finančním
vyjádřením.

Děkuji Kolářová

Od: Prague SHS Customer Service <wague cs@baxter.com>
Odesláno: úterý 2. ledna 20249:49:40
Komu: Nemocniční Lékárna
Předmět: RE: [ EXTERNAL1 výživy

Dobrý den,

děkujeme za objednávku.

S pozdravem / Best regards

Baxl:er 

Milena Vrbova
Customer Service Specialist
BAXTER CZECH, spol. s r.o.
Karla Englise 3201/6, 15000 Praha 5


