
24
20

00
00

07

Objednávka č.: 2420000007
1Strana:  1 z

Odběratel:

DIČ:
IČ:

CZ71226401
71226401

86-2735860297/0100
Komerční banka, a.s.

PID:
Smlouva:

Číslo účtu:
Peněžní ústav:

IČ: DIČ: CZ2555869225558692

Objednatel:

Platnost objednávky do:
Termín dodání:
Forma úhrady:

Termín úhrady:

30.04.2024

Dodavatel:

Příkazem
30.04.2024

ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.
Minoritské náměstí 1153/11
586 01 JIHLAVA
Česká republika

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 JIHLAVA
Česká republika

VŠPJMísto dodání:
Způsob dopravy:
Dodací podmínky:

Na Vašich dokladech vždy uvádějte celé číslo naší objednávky! V opačném případě nelze zaručit termín splatnosti.

Položkový rozpis:
Položka Celkem
Dle cenové nabídky objednáváme zpracování investičního záměru pro vybudování areálového parkoviště. 53 600,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH): 53 600,00 Kč

Datum vystavení: 23.01.2024

Vystavil:
Bc. Holubová Lenka
Tel.: 567 141 202, Mob.: 736 462 068, E-mail: holubova@vspj.cz
                                                                      ...................
                                                                          Razítko, podpis
Interní údaje objednatele : 2000 \ 10 \ 06001 Vzdělávání \ 1   Deník: 11 \ Provozní objednávky
VŠPJ je veřejná vysoká škola neuniverzitního typu dle zákona č. 111/1998 sb., do obchodního rejstříku není zapsána.



 
From: fraj@artprojekt.cz <fraj@artprojekt.cz>  
Sent: Wednesday, January 24, 2024 9:52 AM 
To: Bc. Lenka Holubová <Lenka.Holubova@vspj.cz> 
Subject: RE: Objednávky 
 
Dobrý den, 
 
Potvrzujeme přijetí objednávek č. 2420000007 a č. 242000008. 
 
S pozdravem 

 
Ing. Jakub Fraj 
projektant 

 

 
Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava, Czech Republic   www.artprojekt.cz 

      724 307 440 

   567 310 722-3 

fraj@artprojekt.cz  

 
From: Bc. Lenka Holubová <Lenka.Holubova@vspj.cz>  
Sent: Wednesday, January 24, 2024 9:50 AM 
To: fraj@artprojekt.cz 
Subject: Objednávky 
 
Dobrý den, 
 
v příloze zasílám objednávky č. 2420000007 a č. 242000008. 
Objednávky musíme zveřejnit v registru smluv, proto bych Vás chtěla poprosit o potvrzení přijetí 
objednávek. 
Do e-mailu prosím o napsání: Potvrzujeme přijetí objednávek č. 2420000007 a č. 242000007.  
 
Děkuji za vyřízení a přeji příjemný den. 
 
 

 
 
Lenka Holubová, 
Provozně technický odbor 

 
Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tolstého 16, 586 01 Jihlava 
GSM: 736 462 068 
e-mail: lenka.holubova@vspj.cz 
www.vspj.cz  
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