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Objednávka zboží číslo: 813-2024/0007 Datum 05.01.2024 08:49:52
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Externí číslo:

Odběratel:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČO: 00839205

Ulice: Purkyňova 235/36
PSČ: 682 01 Místo: Vyškov ' '

Dodavatel:
Název: ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, c

IČO: 11967757
DIČ: CZ685723871

Ulice: Voctářova 2449/5
.PSČ: 180 00 Místo: Praha - Libeň

Způsob platby:
Útvar:

Datum vystavení: 04.012024 00:00:00

Vystavil:
Sklad: MTZ

K

Tato objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení a v případě povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., nabývá účinnosti
nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění zaj istí objednatel.

Poznámka: Podle § 1881/1 z.č. 89/2012 Sb., v platném znění si věřitel a dlužník sjednávají zákaz postoupení pohledávky.

Číslo zboží: Název zboží:

96099 Multicare emulsion 250kg
Množství: Mj:

' 2,00 sud
Cena jedn: Cena základ:

91963 Ozonit 22kg 7,00 KAI

94193 Hygenil alca 24kg 3,00 KAI

Předběžná cena celkem včetně DPH: 88868,14
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Provozně technický náměstek



16.01.2410:15 přijaté [1/248] -

Order Confirmation 0134124619
Odesilatel: objednavkycz@ecolab.com 15/01/2024 14:30
Příjemce: @ecolab.com, @N EMVY.CZ @ecolab.com
Přílohy: 0134124619.PDF (35,3 KB);

Vážený zákazníku společnosti Ecolab,

děkujeme za Vaši objednávku.

Rádi bychom vás informovali, že Vaše objednávka 813-2024/0007 byla zpracována
jako číslo prodejní objednávky Ecolab 0134124619.

Níže naleznete informace o Vaši objednávce a také přiložené PDF pro
podrobnosti o objednávce.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů se obraťte na zákaznický
servis společnosti Ecolab.

Delivery Address :
Nemocnice Vyškov příspěvková organizace, Purkyňova 36, 682 01 VYŠKOV.

' Číslo poIožkyj Popis položky Qty UOM Estimated Date of Arrivalj

Ĺ 1202940 i MULTICARE EMULSION 250KGj 2 ,gyA 17.01.202Q, _,,,.,_.J
i 1201870 ' OZONIT 22KG i 7 J KAN l 17 01 2024 _...._j
i 1507290 i HYGENIL ALCA 24KG ) 3....,] KAN Ĺ 17.01.2024 l

Toto oznámeni má pouze informativní charakter a je přesné v době

odeslání.

Konečná faktura může obsahovat dodatečné přirážky a zaplacenífaktury

představuje přijetí a souhlas ze strany zákazníka.
CONF|DENT|AL|TY NOTICE: This e-mail communication and any attachments may contain proprietary and
privileged information forthe use of the designated recipients named above. Any unauthorized review, use,
disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-
mail and destroy all copies of the original message.
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