From: KOLMANOVÁ Bára Mgr. 
Sent: Tuesday, January 16, 2024 8:16 AM
To: 'Pavel Chaloupecký' <chaloupecky@envitech-bohemia.cz>
Subject: RE: Smlouva_ENVItech_Bohemia_mereni imisí_2024

Vážený pane Chaloupecký,
omlouvám se za opožďenou odpověď, byl jsem nemocná…. závěrečnou zprávu u vás objednáváme, do faktury uveďte, prosím, č. objednávky 34/2024/OŽP.

Děkujeme


Krásný den přeje
 
Mgr. Bára KOLMANOVÁ
Odbor životního prostředí
 
MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY
Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava
 
Tel.         +420 565 593 310
E-mail    Bara.Kolmanova@Jihlava-city.cz



From: Pavel Chaloupecký <chaloupecky@envitech-bohemia.cz> 
Sent: Thursday, January 4, 2024 9:48 AM
To: KOLMANOVÁ Bára Mgr. <BARA.KOLMANOVA@jihlava-city.cz>
Subject: RE: Smlouva_ENVItech_Bohemia_mereni imisí_2024

Dobrý den paní Kolmanová,
Přeji Vám vše nejlepší a hlavně hodně zdraví Vám i Vašim blízkým v roce 2024!
V září jsem Vám zasílal nabídku na vypracování závěrečné zprávy z měření v průmyslové zóně za rok 2023. Od paní Ruschkové vím, že ji budete chtít, ale chtěl bych Vás poprosit o zaslání objednávky nebo alespoň potvrzení emailem, že zprávu objednáváte, abychom mohli začít zprávu zpracovávat.
Přeji Vám příjemný den.
Zdraví,


	Pavel Chaloupecký
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From: KOLMANOVÁ Bára Mgr. <BARA.KOLMANOVA@jihlava-city.cz> 
Sent: Tuesday, September 5, 2023 2:40 PM
To: Pavel Chaloupecký <chaloupecky@envitech-bohemia.cz>
Cc: RUSCHKOVÁ Katarina Ing. <KATARINA.RUSCHKOVA@jihlava-city.cz>
Subject: Smlouva_ENVItech_Bohemia_mereni imisí_2024

Vážený pane Chaloupecký,
rádi bychom si u vás nechali tradičně zpracovat Roční zprávu o měření imisí v Jihlavě za rok 2023. Byla by cena zachována jako při předchozím zpracování (62 tis. Kč)? Pošlete nám cenovou nabídku?
Dále bychom chtěli u nás požádat o uvolnění financí na měření imisí ve II. pololetí r. 2024. Bude i v tomto případě cena stejná jako při předešlém měření?
Posíláme návrh smlouvy na měření v příštím roce. Dle sdělení paní vedoucí bylo pro příště dohodnuto jednorázové zaplacení faktury za měření. Je-li tomu tak, je ve smlouvě alternativní návrh znění dohody o platbě (v Čl. III. odst. 3.2.). 
Bude-li třeba smlouvu upravit, učiňte tak se zvýrazněním změn, prosím.

Děkujeme za spolupráci


S pozdravem 
 
Mgr. Bára KOLMANOVÁ
Odbor životního prostředí
 
MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY
Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava
 
Tel.         +420 565 593 310
E-mail    Bara.Kolmanova@Jihlava-city.cz
[bookmark: _GoBack]
image2.jpeg




image1.jpeg




