From: Dita Puskaric¢

Sent: Thursday, January 11, 2024 11:41 AM

To: Mgr. Pavel Volkl

Cc: 'Petr Hlousek'

Subject: Re: Perov cenova nabidka na opravu SCC (novy filtraéni pés)

Dobry den,
dékujeme za objednavku ¢. OB/2024/02/V6 a potvrzuji jeji pfijeti.
S pozdravem

Dita Puskaric

niana

FontanaR,s.r.o.

From: Mgr. Pavel Volkl

Sent: Monday, January 8,2024 9:31 AM

To: 'Petr Hlousek'

Subject: RE: Pferov cenova nabidka na opravu SCC (novy filtraéni pés)

Dobry den, pane Hlousku,
dékuji za nabidku, pfiloZzenu zasildam objednavku.

Vzhledem k tomu, Ze pInéni zaslané objednavky prekracuje ¢astku 50 tis. K¢ bez DPH, jsme povinni objednavku
zverejnit v registru smluv.

Prosim o akceptaci nasi objednavky souhlasnou odpovédi na tento email.

Dékuiji!

S pozdravem

Mgr. Pavel Volkl
vedouci oblasti COV Pierov

Vodovody a kanalizace Pterov, a.s.

From: Petr HlouSek

Sent: Friday, January 5,2024 2:11 PM

To: Mgr. Pavel Volkl

Cc: Dita Puskaric

Subject: Pferov cenova nabidka na opravu SCC (novy filtraéni pds)

Dobry den pane Volkl,

v pfiloze zasildm upravenou nabidku o opravu drah a soukoli.



S pozdravem
Petr Hlousek
vedouci servisu
FontanaR



