
Od:
Komu: orders@jh-inst.cas.cz
Kopie: grant@jh-inst.cas.cz; 
Předmět: RE: objednávka č. 002230379 - Vestavba protipožární SDK příček - (investice č. R230020B(7), žádost o

investici č. INV-23-099, )
Datum: čtvrtek 7. prosince 2023 14:15:21

Dobrý den,
 
Děkuji a potvrzuji přijetí objednávky.
 
S pozdravem

------------------------------------------------------
e-mail: 
mobil: 
------------------------------------------------------
Dumrazdva.cz, s.r.o.
Přemyšlenská 326
250 66 Zdiby
okres Praha-východ
------------------------------------------------------
http://www.dumrazdva.cz
------------------------------------------------------
 

From: @jh-inst.cas.cz> 
Sent: Thursday, December 7, 2023 1:38 PM
To: ' @dumrazdva.cz>
Cc: grant@jh-inst.cas.cz; '

Subject: objednávka č. 002230379 - Vestavba protipožární SDK příček - (investice č.
R230020B(7), žádost o investici č. INV-23-099, )
 
Dobrý den, 
 
Děkujeme za vaší nabídku, v příloze vám  zasílám naší závaznou  objednávku. Plánovaný termín
plnění a fakturace: do 31.12.2023, dle instrukcí 
Ohledně předinstalačních požadavků prosím kontaktujte kolegy  a ,
vedoucího technického úseku.
 
 
Ze zákona musí být námi Objednávka   vč. příloh a  společně s Vaším potvrzením přijetí
objednávky,  zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra.
 
Dovoluji si Vás proto  požádat o zaslání Vašeho písemného potvrzení převzetí objednávky
(prosím obratem, e-mailem k mým rukám).
 
 
Prosím berte na vědomí,  že u této objednávky
a) dílčí dodávky a dílčí fakturace – jsou možné pouze po předchozím souhlasu kupujícího,
b) následná fakturovaná cena musí odpovídat ceně ve Vašem potvrzení objednávky,
 
 

mailto:grant@jh-inst.cas.cz
http://www.dumrazdva.cz/
mailto:grant@jh-inst.cas.cz


V případě nejasností mě kontaktujte.
 
Předem děkuji za zaslání vašeho přijetí naší objednávky obratem
 
S pozdravem
 

 
 
 
-----Original Message-----
From: > 
Sent: Thursday, November 30, 2023 1:29 PM
To: 

Subject: INV-23-099 - nabídky - úprava chodbového rozvaděče v 6. patře a elektro rozvody
m.č.609
 
Dobrý den paní ,
v příloze posílám nabídky na úpravu chodbového rozvaděče v 6. patře a elektro rozvody m.č.609
k dalšímu zpracování.
 
Pro úpravu chodbového rozvaděče v 6. patře bylo pane  i pane  odsouhlaseno
navýšení o 50 000,-Kč s DPH.
 
Nabídky byly poslány p. Rathouskému ke kontrole a následnému objednání u paní Váchové.
 
---
S přáním krásného dne
 

 
Technické oddělení
UFCH JH
Dolejškova 3, Praha 8
 

tel.: 
mob.: 
 




