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! ) Re: Objednavka 2378284 - zadost o zaslani akceptace objednavky

L 4 Odeslano:30.11.2023 08:44
L

Dobry den,

potvrzuji zpracovani objednavky a doplnéni ¢isla objednavky do faktury.

S pozdravem
Vedouei tymu zakaznického centra

---------- Forwarded message ---------
Od: via Nikup Lékarna.cz jEedeisz
Date: st 29. 11. 2023 14:27

Vazeni.

zadam o zaslani potvrzeni nasi interni objednavky ¢. 2378284 z duvodu povinnosti zvefejnéni v registru
smiuv.

Interni objednavka se vztahuje k jiz vytvorené objednavce pres e-shop &. 466942623.

Dale na faktuie Zadam uveést €. nasi interni objednavky.

Dékuji za spolupraci,

S pozdravem

Fakultni nemacnice v Motole
WV Uvalu 84, 150 06 Praha 5

Bpescy

Upozormeni:

Neni-li v teto zprave vyslovne uvedeno jinak, ma tato e-mailova zprava nebo jeji prilohy pouze
informativni charakter. Tato

zprava ani jeji prilohy v zadnem ohledu FN Motol k nicemu nezavazuji. Text teto zpravy nebo
jejich priloh neni navrhem na uzavreni smlouvy, ani prijetim pripadneho navrhu na uzavreni
smlouvy, ani jinym pravnim jednanim smerujicim k uzavreni jakekoliv smlouvy a nezaklada
predsmluvni odpovednost FN Motol.
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Disclaimer:

[f not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) 1s intended
purely for informatory purposes and does not represent a binding agreement on the part of
Motol University Hospital. The text of this message and its attachments cannot be considered as
a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor
any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual
l1ability on the part of Motol University Hospital.



