Objednavka €. 00172/2023

OBJEDNATEL: DODAVATEL.:

Statutarni mésto Ostrava ICT Integral, s.r.o.

Proke$ovo namésti 1803/8 Slavikova 6068/18

702 00 Ostrava-Moravska Ostrava

IC: 00845451 70800  Ostrava

DIC: CZ00845451 IC: 26797836 DIC: (CZ26797836
PRIJEMCE (zasilaci adresa): Bankovni spojeni:

méstsky obvod Nova Ves Cislo G&tu:  27-1651185349/0800
Rolnicka 139/32 Banka: Ceska spofitelna, a. s.

709 00 Ostrava-Nova Ves IBAN:  CZ3408000000271651185349
ISDS: gzgbtmw BIC: GIBACZPX

e-mail:. posta@novaves.ostrava.cz

Na faktufe uvadéjte vzdy é&islo objednavky, pokud nebude uvedeno, mize byt faktura vracena zpét. Fakturu zaslete na
adresu prijemce, v pfipadé elektronické fakturace poutzijte datovou schranku nebo e-mail piijemce.

Objednavame u Vas :
Dodavku a montaz kamerového systému na budovu v objektu hasiského cvicisté v k.. Ostrava - Nova Ves.

Cena celkem véetn& DPH 73 000 Ké.

Cena bez DPH v K¢& 60 330,58
Cena celkem v Ké 73 000,00

—Lhata-plnéni:  21.12:2023

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdfive na patnacty den od data dorugeni véetn& (razitko podatelny). Fakturu nam zaslete v&etné pfiloh
(dodaci list). Datem splatnosti faktury se rozumi den odepsani piislusné &astky z bankovniho G&tu.

V pfipadé, Zze dodavatel je platcem DPH, se strany dohodly, Ze platba bude provedena na &islo G&tu zvefejnéné zplsobem umoziiujicim dalkovy
pfistup podle § 96 zakona o DPH. Zarovei se bude jednat o Gcet vedeny v tuzemsku. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle

* §106a zékona o DPH, je objednate! opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a uhradu samotné DPH provést pfimo na
piisludny (éet daného finanéniho tfadu dle § 109a zakona o DPH. Zaplacenim &astky ve vySi dané na et spravce dané dodavatele a zaplacenim
ceny bez DPH dodavateli zanika povinnost objednatele zaplatit kupni cenu véetné DPH v celém rozsahu.

Pro akceptaci objednavky zaslete pisemny souhlas na e-mailovou adresu vyfizujiciho referenta uvedeného nize nebo jinak pisemné do 10 dnd ode
dne doruceni objednavky, pokud neni smiuvné ujednéno jinak. V pfipadé, Ze dodavatel takto neutini, objednavka zanika. Pfi plnéni od 50 tis. K&
bez DPH dodavateli vznika zévazek poskytnout pinéni dle objednavky po uvefejnéni objednavky v registru smiuv. Uvefejnéni objednavky v registru
smluv objednatel dodavateli pisemné (e-mailem) oznami v pfipadé, Ze dodavatel nedisponuje datovou schrankou.

Objednatel prohladuje, Ze pfijaté pingni bude pouZivano v rdmci vefejné spravy a pro vy$e uvedené plnéni nebude aplikovan rezim pfenesené
dariové povinnosti dle §92a zékona &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich predpisu.

Vyfizuje: Lokajova Jarmila Ing.
Telle-mail . +420599419307, jarmila.lokajoval @novaves.ostrava.cz
V Ostravé dne:  07.12.2023 Lefner Tomas Ing., starosta

OSTRAVA!!!



Loka'lové Jarmila

od: Ales Zavadil <azavadil@ictintegral.cz>
Odeslano: patek 8. prosince 2023 14:10

Komu: Lokajova Jarmila

Predmét: RE: Objednavka

Dobry den,

dékuji a preji hezky den.
Ing. Ales Zavadil — jednatel

ICT Integral, s.r.o.

Spojnd 192/17

709 00 Ostrava — Nova Ves

IC: 26797836, DIC: CZ26797836
Mobil: 602 738 257

&) integral |

From: Lokajova Jarmila <jarmila.lokajoval@novaves.ostrava.cz>
Sent: Friday, December 8, 2023 12:42 PM

To: Ales Zavadil <azavadil@ictintegral.cz>

Subject: FW: Objednévka

Importance: High

Dobry den,
posildm Vam v pfiloze potvrzenou kopii dodaciho listu a faktury.

Ing. Jarmila Lokajova
Referent spole¢né statni spravy a samospravy

UMODb Nova Ves

Rolnicka 139/32

709 00 Ostrava - Nova Ves

T +420 599 419 307

e-mail: jarmila.lokajoval@novaves.ostrava.cz
Www.novaves.ostrava.cz

From: Ale$ Zavadil <azavadil@ictintegral.cz>

Sent: Friday, December 8, 2023 12:22 PM

To: Lokajova Jarmila <jarmila.lokajoval @novaves.ostrava.cz>
Cc: Lefner Tomas <tomas.lefner@novaves.ostrava.cz>
Subject: RE: Objednavka

Importance: High

Dobry den,



