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Objednatel

©
OS"^VSKA
U   N   I   V   E   t!   Z   I   T  A

lčo:   61988987           DIČ:   CZ61988987

0stravskáuniverzita|

Dvořákova 7
701  03  0strava 1

Konečný příjemce:

Lékarská fakulta OU
lng.  Oros Lenka

Syllabova  19

703 00             0strava -Zábreh

Dodavatel:

lčo:  25392204           DIČ:   CZ25392204

NEXTCOMP. spol. s r.o.

Stodolní 851 /4

702 00  0strava

Datum vystavení:       01.12.2023

Datum  dodání:

Forma dopravy:

Název a reg. č.  projektu:  Rozvoj  infrastruktumiho zázemí doktorských  studijních programů na OU,  CZ.02.01.01/00/22_012/0006563

ka`
Temín a místo plnění: místo plnění ? F
Žihala, tel:  730 562 329, Temín:  klasic

kultní nemocnice,17.  listopadu  1790/5,  708 52 0strava-Poruba Kontaktní osoba:  David
/,  3 týdny ode dne vystavení obj.

Kupní cena bude kupujícím uhrazena p+odávajícímu  po předání a převzetí předmětu  koupě a  podpisu předávacího
protokolu/dodacího listu pověřenými zástupci obou smluvních stran.

Kupní cena bude kupujícím uhrazena n
předávacího protokolu/dodacího listu  p

základě daňového dokladu -faktury po předání a převzetí předmětu koupě a podpisu
věřenými zástupci obou smluvních stran.

Množ. MJ       Názevpoložky

l  ks         AppleMacBookAir|13(APPMAIR1)

1ks

Apple  Mac Book Air| 13 (APPMAIR1 )

Apple Mac Book Air' 13 (APPMAIR2)

Apple Mac Book Air 13 (APPMAIR2)

Cena   DPH
bezDPH      (%)

29184,00      21

1536,00      21

36860,00     21
1940,00      21

Částka                 Částka
DPH                  celkem

6128,64             35 312,64

322,56               1858,56
7 740,60            44 600,60

407,40              2 347,40

Celková cena s DPH:               84119,20 Kč

iip:ů3á:d:ňe:js!J:i:bvi::dk;:ri:;d:e:iii:v:,í::di::Z:iui;aa;,Íhoš;tv!u#eTáě:ni#:tsig:JoevT:,ůdžT:onuawč89,20,2S-čanskyzakon,k
doručit řádný a úplný daňový doklad (fakturu) přednostně v elektronické podobě

na e-mailoJou adresu financni.uctarna@osu.cz, případně ve fyzické (papírové) podobě na adresu sídla Objednatele.
Cena je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu (faktury),  nebylo-li sjednáno
jinak.
Bankovní spojení:  ČNB Ostrava,  úč t č.  931761/0710.

Finančni kontrola:
Příkazce operace:

1.     ZAVACKÁ  lvona.  Mgr.,  Ph.D.

2.     ZÁVACKA lvona,  Mgr.,  Ph.D.

3.     ZÁVACKÁ lvona,  Mgr.,  Ph.D.

4.     ZÁVACKA  lvona.  Mgr„  Ph.D.

Správce rozpočtu :
PALOVÁ Mchaela,  Bc.

PALOVÁ Michaela,  Bc.

PALOVÁ Michaela,  Bc.
PALOVÁ Mchaela,  Bc.

::;;:::oew;pme:ancaeg:rzí:::;L:vnokna:|ILgg„hD
Správce rozpočtu -PALOVÁ Michaela,  Bc.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

11917,1380,  3801.  012384

11917,1100,  3801,  012384

11917,1380,  3801,  012384

11917,1100,  3801,  012384

datum

04.12.2023

04.12.2023

04.12.2023

podpis:

Schváleno elektronicky

Schváleno elektronicky

Schváleno elektron`icky



Gergišáková Renata

Od: ros  Lenka

Odesláno: terý 5.  prosince 2023 9:48
Komu: ergišáková  Renata

Předmět:

Dobrý den  pani' Gergišáková,

zasílám souhlas s objednávkou.  Ní

Prosím o uveřejnění v Registru sml

Děkuji.

Lenka Oros

From: Vít Golka  Nextcomp <golka

Sent: Tuesday,  December 5,  2023
To: Oros Lenka <Lenka.Oros@osu

Cc:  'Daníel Sedenka  (NEXTCOMP)'

Subject:  RE: Objednávka oBJ/119

Dobrý den,

moc děkuji, ob

S  přáním  krásn

Vít Golka

Nextcomp,
603  254 222

From:  Oros
TuesdaySent:

To:  Vít Golka
Cc:  'Daniel
Subject: FW:

Dobrý den pan
v příloze zasílám

Prosím o potvr

Mockrát Vám d

W: Objednávka OBJ/1191/621/23

xtcomp.cz>

enka@nextcomp.cz>

jednávku  akceptuji souhlasímos@osu.cz

ého dne.'1.sr.o.mkamaílto:Lenka.O

',  December 5,  20238:53  AMLl&L112:3IeAir13 (:
Iextcomp
lenka  (NEXTCOMP)'
Objednávka oBJ/i i

e Golko,
m objednávku  na Ap

zeni objednávky od ovědí na te

]ěkuji.

Hezký den,
Lenka Oros

lng.  Lenka Oros

Projektové oddělení

Lékařská fakulta

Ostravská  univerzita
Syllabova  19, Ostrava  3
Tel.: 553 46 4063

s  uveřejněni'm  v  Registru  smluv.

nto email.


