
From: pesina@mslit.cz <pesina@mslit.cz>
Sent: Wednesday, November 8, 2023 12:13 PM 
To: 'Coufal, Agrimex' <coufal@agrimex.cz>
Subject: RE: Nabídka 2 000 litrů Termofrostu E - 30 °C

Dobrý den pane Coufale,
po předchozí telefonické dohodě objednáváme u vás 2000 litrů roztoku Termofrostu E -30 stupňů, dle přiložené 
nabídky.
Fakturu prosím pošlete na e-mail. Obratem zaplatíme. Děkuji Petr Pěšina vedoucí ZS Litomyšl.

Fakturační adresa: Městské služby Litomyšl s.r.o.
Mařákova376 
57001 Litomyšl 
IČO:28791002 
DIČ:CZ28791002 
č.ú. 2416202369/0800

Dodací adresa: Zimní stadion Litomyšl
U Plovárny 1061 
57001 Litomyšl

Petr Pěšina

From: Coufal, Agrimex <coufal@agrimex.cz>
Sent: Wednesday, November 8, 2023 11:42 AM
To: pesina@mslit.cz
Cc: 'Eva Čermáková, Agrimex' <aerimex@agrimex.cz>: lazarkova@agrimex.cz; skrviova@agrimex.cz
Subject: Nabídka 2 000 litrů Termofrostu E - 30 °C

Dobrý den pane Pěšino,

Děkuji Vám za poptávku, 2 000 litrů roztoku Termofrostu E -  30 °C Vám můžeme prodat ve dvou IBC 
kontejnerech á 1 000 litrů za celkovou částku 52 900 Kč bez DPH. Tato cena zahrnuje i náklady na uvedené 
obaly, pokud nám je nepoškozené a neznečištěné vrátíte, poukážeme Vám zpět 7 600 Kč bez DPH. Pro 
složení nákladu je třeba VZV, váha kapaliny a kontejneru je cca 1 200 kg.
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Pokud dnes obdržíme vaši objednávku na adrese agrimex@agrimex.cz , pošleme Vám obratem fakturu 
k úhradě a poté si budete moci po předložení dokladu o platbě kapalinu odebrat. Kapalina bude na základě 
dnes přijaté objednávky připravena zítra na níže uvedené adrese k odběru.
Pokud budete potřebovat nějaké info, kontaktujte mne prosím na níže uvedeném mobilu či e-mailu.

S pozdravem a přáním hezkého dne 

Ing jan Coufal
Obchodně -  technický zástupce

AGRIMEX, spol. s r.o.
Kojetice 160
675 23 Kojetice na Moravě

e-mail: coufal@agrirnex.cz
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