od: XXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX

Komu: XOOOOOHXXXXXX

Predmet: Fwd: IMEDEX_akceptace objednavky c. 2070353042
Datum: ctvrtek 23. listopadu 2023 11:35:05

Prilohy: XXOOOOXKXXKXXHXXXKXXXX

---------- Forwarded message ---------

0Od: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Date: ct 23. 11. 2023 v 11:17

Subject: RE: IMEDEX prosba o akceptaci objednavky c. 2070353042
To: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ce: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VéazZena pani cccececeececcccce,
timto dne 23.11.2023 potvrzujeme prijeti objednavky 2070353042 s celkovou hodnotou
66 114,83 Kc bez DPH

V priloze zasildme naskenované potvrzeni objednavky.

Dekuji a preji Vam hezky den.

S pozdravem

Daniel Kolar
IMEDEX s.r.o. | Kladska 1092/1a | 500 03 Hradec Kralové

M: +420 xxxxXXXXXXXXXXX| T: 420 XXXXXXXXXXXX
E: XXXXXXXXXXXXXXXXX| Skype: XXXXXXXXXXXX

www.imedex.cz | Facebook

IMEDEX
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OBJEDNAVKA |

&islo objednivky 2070353042 |
' 207035 - 42 |. ;
| S | stredisko COOPERATIO I \
' ODBERATEL . fakturani adresa Zakizke COOPERATIO3S prof. MUDr. Lukit Rob. C5¢.
| Univerzita Karlova DQﬁAVATEL
3. {ékaiska takulta
1 IMEDEX s.1.0
! Rusua B7 ; ;
Kladsks 1092/1a
i ik Pﬁ}-‘a 10 l 500 G3Hradec Kralove
Coskd tepublies | Ceska republika
1 1€ 00215208 DI CZ00216208 \ _4 e ——
| Typ Vysoka skola velejna. statny © 21510204 - J
Datum vystaveni I 22.11.2023 fé’sfla jadnaci l
‘ | . Smiouva {
l Pozadujene:
Termin dodéni | 22.11.2023
Zpisob dopravy
Zpusob platby PREVODNIM PRIKAZEM
Splatnost faktury 34 dnb
Poiozk Wnazsti M) <OPH _ CenabezDPH/MJ  DPH/M)  Celkem s DPH
‘olozka ¥
21,00 13 222,97 277682 75938.95
ManoSthueid3D-AR jednorazovd ochrana 500 21,00 13 222,
3D AR kateu -
Kamk;::ohn Priblizna ceikova tena 7999895 K&
il 1 . - -
doc. MUDr. Jarosiav Feyerersi, C5¢
Telofor: -420296511200 /
f-maik: jaroslavieyeresi@®il.cunics doc. MUST ereisi, cs
fedjre! | 4 é
Razitho a podpis y ]
‘ i

0 o "
Smiuvni strany berou na védoms, ie smiouva (tj. objednavka a jeji akceptace; v pfipadé. kidy hodnota plnémi piresahpé 50 000 Kijbez DPH. ke sve
ucinnosti vy2aduje uveiejnéni v registru smiuy podie zakona ¢. 340/2015 Sb.. o registiu smiuv, 4 s uvefeinéim v piném znénjdouhiasi. Zaslani

smiouvy 40 registru smiuv zapsti Univerzita Karlowva, 3. 1ékarska fakulta neprodiens po akcepradi dane objédng

, Akcapedti objedndvky, »

uvedenim jefiho ¢isia. potvidie na e-mail ekonom B113.cum.cz nebo veda®Uf3.cunicz. Na danovem dokladu {fakture) uvadéjte vidy disio nasi

objednavky,

Historie schvalovani dokladu

Datum acas ¥od stavu Nazev stevu Uzivatel Celé jméno uiivatele
22.11.2023 09:42:11 SCHVALENPO  Schwvaleno piikazcem operace 67400930 do¢. MUDr, Jarostav Feyeraisi (5S¢
22.11.2023 10:18:07 SCHVALENSR  Schvaleno spraveem rozpotiu 95411061 Kaiefina Sojkova

IMEDEX s.r.o. timto dne 23.11.2023 potvrzuje pfijeti objednavky 2070353042 s celkovou hodnotou 66 114,83 K& bez DPH

Za IMEDEX s.r.0. - Daniel Kolat

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

feditel UPMD

(Gsio objednivky 2070353042
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