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Od: .

Odeslano: stfeda 22. listopadu 2023 11:49

Komu:

Predmét: deposit Atis, registr smiuv

Prilohy: 23.-27.12.ATIS_Graf.xls; groupResConfirmation_GRP_50_2023-11-22.>df
PFriznak pro zpracovani: Zpracovat

Stav pfiznaku: Opatreno pfiznakem

Prosim o deposit na ATIS a.s.: fakturujeme vam zédlohu za pobyt skupiny Graf v terminu 23.-27.12., ¢astka 150 000
K¢, splatnost 30.11.2023.

Zaroven prosim o zvefejnéni v registru smluv.
Ubytovani 161 600 K¢, strava a ndpoje 100 037,50 K¢

Dékuiji,

From: ATIS - incoming

Sent: Wednesday, November 22, 2023 9:45 AM
To:

Subject: FW: deposit skupina FR-GRAF 23.12.

ATIS a.s. " Fiignerova 7 * 792 01 Bruntal
Tel.: +420 554 787 890 * FAX: +320 554 787 880 * E-mail: incomina@atis.cz * www.atis.cz
Pohotovostni mobil {po - ne 8-21 Fod.): +420 606 493 307

Bankovni spojeni: KB Bruntdl 531 641 771/0100, ICO: 25351117, DIC: CZ25351117
Zapsdno v OR KS Ostrava, odd. B, vl. 1252, zdpis proveden dne 11.06.1996

From:

Sent: Wednesday, Novemher 22, 2023 9:08 AM
To: ATIS - incoming -

Subject: deposit skupina FR-GRAF 23.12.

Dobry den,

Mohu nechat vystavit deposit na vanocni skupinu Graf? Podle poctu a pfiloh m vychazi strava na 100 037,50 K&
(skladbu jidel jesté nepovaZujte za definitivni, prosfim) a ubytovani na ¢astku 161 600 K¢&.

Deposit bych vystavila na 150 000 K&, souhlasite-1i? Budeme vystavovat v CZK?

Dékuji za odpovéd, pékny den.

From: ATIS - incoming - .
Sent: Monday, November 6, 2023 1:17 PM



