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" úsek kanceláře starosty - p'opagace města

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Spis. zri.: ÚKS/112712023/
čj.: MELT/85261/2023

vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Datum: 08.11.2023

Objednávka č. ÚKS 1010004/16/2023
KRUŠNOHORSKÉ VÁNOCE
KT/13065/23

Jana Paganik
Julia Fučíka 84
431 59 Vysoká Pec

lČ: 86831798
E-mail: info@akustika-polak.cz

Objednáváme u Vás zastřešené pódium o rozměru 8x6 m, které bude umístěno na náměstí Miru
v Litvínově poblíž vánočního stromu od 05.12. do 22.12.2023 a plošné ozvučení vánočního tržiště
před budovou Radnice na nám. Miru od 03.12.do 23.12.2023.

Dále objednáváme celkové technické zajištění koncertu ABBA CZ Revival dne 31.12.2023 v čase
od 19:00 do 20:00 hodin na náměstí Miru v rámci akce Rodinný Silvestr.

Pok ťžka cena bez D ?H celkem s DPH
Pódium 69.500 Kč 84.095 Kč
Plošné ozvučení náměstí 21.400 KČ 25.894 KČ
Nasvíceni 9.000 Kč 10.890 Kč
Rodinný Silvestr - ozvučeni, pódium, osvět|eni 71.960 Kč 87.072 Kč
Celkem 171.860 KČ 207.951 KČ

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona
o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni objednávku
v informačním systému registru smluv.
Poznámka: Aby mohla být objednávka uveřejněna je potřeba mít od dodavatele písemný souhlas s jejím
zněním (email).
Neuskuteční-li se akce z důvodu nezávislém na vůli pořadatele, jako je nepříznivá epidemická
situace, požár, úmrtí, či nemoc atp., je toto považováno za akt vyšší moci. V tom případě není
povinen pořadatel agentuře hradit jakékoliv náklady spojené s akcí.

"""'""'U"' ' 'Vesnap indelářová
vedoucí úseku kanceláře starosty

V Litvinově dne: 09.11.2023 Potvrďte akceptaci objednávky:

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov
se sídlem náměstí Míru 11
Ú KS - propagace města
436 01 Litvínov

Rozpočtová skladba 1010004-5169-6171 Celoměstské akce

Příkazce operace
Operaci schvaluji: Vesna Šindelářová Dne: 08.11.2023 Podpis'

Spravce rozpoctu
Operaci schvaluji: Bc. Miroslava Sieberová Dne: 08.11.2023 podpis"¶!:!Éíyý.'j;

Tel.: +420 476 767 600; Fax: +420 476 767 601: Url: \M\Nwmu|itvinov£z; E-mail:
IČ: 00266027: DIČ: CZ00266027; Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 19-0000921491/0100 \



Sieberova Miroslava

středa 22. listopadu 2023 13:07
Sieberova Miroslava
Potvrzená objednávka - pódium, plošné ozvučeni

Original Message-—-
From: info@akustika-polak.cz <info@akustika-polak.cz>
Sent: Tuesday, November 21, 2023 8:14 AM

Subject: re: Litvínov - objednávka

Dobrý den přeji,

potvrzuji objednávku na zajištění Krušnohorských Vánoc dle předem odsouhlasené kalkulace.

děkuji

S pozdravem

Jana Paganik (Poláková) - Akustika

t


