
1

Od: @zsdobra.cz>

Odesláno: pondělí 20. listopadu 2023 16:44

Komu:

Předmět: RE: Objednávka a cenová nabídka - licence SW

Děkuji moc, akceptujeme cenu. 
 
S pozdravem 
 

From: @kvic.cz>  
Sent: Monday, November 20, 2023 3:21 PM 
To: @zsdobra.cz> 
Subject: RE: Objednávka a cenová nabídka - licence SW 
 
Dobrý den paní 
Děkuji za objednávku, vzhledem k tomu, že cena přesahuje 50 000 Kč bez DPH, musí být objednávka zveřejněna v registru 
smluv, což znamená, že v objednávce musí být uvedena cena. Níže uvádím ceny jednotlivých licencí: 
 

Licence počet  
cena/licenci vč. 

DPH 
CELKEM KČ 

vč. DPH 

Win Svr Std Core 2022 Sngl 16 Lic Core Lic 

Office Std 2021 Sngl LTSC 

Win Server CAL 2022 Sngl DCAL 

CELKEM     137 970,00 Kč 

 
Prosím o akceptaci ceny. Následně objednávku zveřejním a licence objednám. 
 
S pozdravem 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a informační centrum, Nový Jičín 
příspěvková organizace 
Štefánikova 826/7, 741 01, Nový Jičín 
IČ: 62330403 
e-mail: 
tel.: +4
hKps://www.kvic.cz 
Facebook: hKps://N.com/kvicnj 
-----Original Message----- 
From: @zsdobra.cz>  
Sent: Monday, November 20, 2023 10:47 AM 
To: @kvic.cz> 
Subject: Objednávka a cenová nabídka - licence SW 
 
Dobrý den, 
 
ráda bych si u Vás objednala následující licence: 
 
WinSvrSTDCore 2022 SNGL MVL 16Lic CoreLic -  OfficeStd 2021 SNGL MVL - ks WinSvrCAL 2022 SNGL MVL DvcCAL - 

ks 
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Prosím o vystavení faktury na adresu: 
Základní škola Dobrá, příspěvková organizace Dobrá 860, 739 51 Dobrá 
IČ:  68334273 
DIČ: CZ68334273 
 
Moc Vám děkuji. 
 
S pozdravem 

z
 
Základní škola Dobrá, příspěvková organizace Dobrá 860, 739 51 Dobrá 
tel.: +420 558 412 463, + 420 739 661 236 
 
 


