
DIAMO

Objednávka č. 4520056181Datum výstavení: 08.11.2023DIAMO. státní podnikMáchova 201471 27 Stráž pod Ralskem
Dodavatel:PE Motors s.r.o.Družstevní 3392/5a669 02 Znojmo

Objednatel:DIAMO, státní podnikodštěpný závod GEAM
č.  p .  86592 51 Dolní Rozinka

IČO: 29262666 DIČ: CZ29262666
Banka: /

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPHOR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520Banka: ČSOB, a. s., č. ú. 8010-0803087103/0300
Vyřizuje/Kontakt:  Tel:  E-mail: 
Dodací Ihúta: 31.12.2023 Místo dodání:Splatnost: 30 dni  od  doručení dokladu
Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!Připadnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na fakturygeam@diamo.cz!
Piátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů(dále jen 'ZDPH') V opačném případe je otxednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit novy bezvadnýdoklad s novým datem splatnosti v tomto případě není objednatel v prodleni s úhradou Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem zaneodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částkuodpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což smluvní strany považuji za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj.špiněni celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací tiůty předmětu objednávkyJe dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutuve výši 0.1 % z ceny plněni bez DPH za každý den prodleni. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona c106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel uděluje objednateli souhlas ke zveřejněniobjednávky bez jakýchkoliv omezení v připadá, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb ,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějšíchpředpisů Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodánlobjednaného plnění, jak ukládánařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnémpohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Dodavatel se v souvislosti s ttm zavazuje zajistit ochranu těchto osobníchúdajů před jejich zneužitím k jinému účelu. Případná plněni smluvních stran v rámci předmětu této objednávky před nabytím její účinnosti sepovažují za plnění dle této objednávky, včetně práv a povinnosti z toho vyplývajících.

Označeni a specifikace výrobků a služeb | MJ | Cena/MJ | Množství | Předpokl. cena |
oprava voz. FORD 1UB 7655 Jedn 1

Objednáváme u vás opravu vozidla Ford Ranger po dopravní nehodě, oprava bude řešena jako pojistná událost PU  7023003460
Vozidlo: Ford Ranger XL Double cab 2,0 EcoBlue SPZ: 1UB 7655
Dopravní zakázka: GMGAR968670
Smluvními stranami byla sjednána celková maximální, nepřekročitelná cena do  výše 114.935,80 Kč bez DPH.
Realizace služby bude provedena, na základě vyhodnoceni jednoduchého marketingu dle Protokolu o vyhodnocení a posouzeni
nabídek u průzkumu trhu ze dne 3.11.2023
Dodavatel poskytuje veškeré zákonné garance a záruky na poskytnutou službu a použitý materiál.
Místo plněni: DIAMO, státní podnik, o.z GEAM, středisko Hodonín, Plucáma 3560/1, 69501 Hodonín
Termín plnění, do 31. 12. 2023
Platební podmínky: fakturace se splatnosti 30 dnů od prokazatelného data doručeni faktury objednateli na základě skutečně
realizovaných služeb. Součásti faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol nebo dodací list.
Kontaktní osoba za objednavatele ve věcech technických:

ml. tel ■  email: 
Kontaktní osoba za dodavatele:

 tel +  email:
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Mgr. František Toman, Ph.D.
vedoucí odštěpného závodu
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Od:
Odesláno: čtvrtek 16. listopadu 2023 13:49
Komu:
Předmět: FW: Objednávka k potvrzení
Přílohy: OBJEDNÁVKA.pdf

From: 
Sent: Thursday, November 16, 2023 1:48 PM
To: 
Subject: FW: Objednávka k potvrzení

Dobrý den,
Přeposílám e-mail dle telefonní komunikace.

Hezký den

From: 
Sent: Thursday, November 16, 2023 1:32 PM
To: 
Subject: Re: Objednávka k potvrzení

Dobrý den,

v příloze zasílám podepsanou objednávku.

POZOR: Externí e-mail! Tento e-mail pochází z organizace mimo s. p. DIAMO. Neklikejte na odkazy ani neotevírejte přílohy nepoznáváte-li odesílatele a nevíte-li, zda
je obsah bezpečný!
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Děkuji a přeji hezký den.

Dne 16.11.2023 v 11:29 napsal(a):

Dobrý den paní
Na základě naší telefonické dokumentace Vám zasílám k podpisu objednávku.
Prosím o potvrzení a zaslání obratem zpět.

Děkuji

referát podpory

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
středisko Hodonín, Plucárna 1, 695 01 Hodonín
E-mail:
Telefon: 
_______________________________________________
DIAMO, státní podnik,  Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
http://www.diamo.cz

DIAMO, státní podnik, zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku v rámci svého prostředí. Součástí firemní kultury státního podniku DIAMO je Compliance
Program.
Tímto e-mailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za státní podnik DIAMO žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, s. p., pokud bude uzavřena, musí mít výhradně listinnou formu.

--
Děkuji za spolupráci

S pozdravem

PE Motors s.r.o.
Družstevní 3392/5a
669 02 Znojmo

tel: 
email:
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__________ ESET Endpoint Security __________

Tato zpráva byla zkontrolována, a nebyly v ní nalezeny žádné hrozby.

e-mailová zpráva adresována: " s předmětem FW: Objednávka k potvrzení s datem 16.11.2023 - je v pořádku

Verze detekčního jádra: 28247 (20231116)

https://www.eset.cz




