
 
From: @hotelinternational.cz>  
Sent: Wednesday, October 25, 2023 3:12 PM 
To: @med.muni.cz> 
Cc: @med.muni.cz> 
Subject: RE: Akceptace objednávky č. 1198/0184/23 - ubytování lektorů kurz Brno Flap Dissection 
Course 2023 
 

, 
 
moc Vás zdravím. 
Tímto Vám potvrzuji přijetí objednávky č. 1198/0184/23 na realizaci ubytování v termínu 22. 
– 26.9.2023. 
Děkuji. 
 
S pozdravem, 
 

 
Sales Executive Manager 
 
HOTEL INTERNATIONAL BRNO 
Mobile          
Phone          

         @hotelinternational.cz 
Web            www.hotelinternational.cz  

 
Myslete na přírodu, než vytisknete tento e-mail. Please consider  
the nature before you print this e-mail.   
  

  
 
From: @med.muni.cz]  
Sent: Wednesday, October 25, 2023 3:05 PM 
To: @hotelinternational.cz> 
Cc: @med.muni.cz> 
Subject: Akceptace objednávky č. 1198/0184/23 - ubytování lektorů kurz Brno Flap Dissection Course 
2023 
 

,  
 
dovoluji si Vás touto cestou požádat o písemnou akceptaci objednávky č. 1198/0184/23 dle Vaší 
cenové nabídky ze dne 7. 9. 2023. Postačující je e-mailové potvrzení přijetí objednávky s uvedením 
pracovní pozice osoby vystavující potvrzení. Tato pravidla nám ukládá zákon o registru smluv č. 
340/2015 Sb., který je účinný od 1. 7. 2016. 
 
Děkuji za spolupráci. S pozdravem a přáním příjemného dne  

https://www.facebook.com/hotelinternational/
https://www.instagram.com/hotelinternationalbrno/?utm_source=ig_embed
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=vDD_Lb0l5FE


 

 

Masarykova univerzita | Lékařská fakulta 
Ekonomické oddělení 
A: Kamenice 753/5 | 625 00 Brno  
T:  
E: @med.muni.cz 

 
 
 
 

https://www.med.muni.cz/
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