Polaskova Pavlina

od: VAMEX, spol. s.r.o. <vamex@vamex.cz>
Odeslano: 20. ¢ervna 2017 9:17

Komu: Polaskova Pavlina

Predmét: RE: Objednavka KOS - 2171815709
Dobry den,

Potvrzujeme pfijem Vasi objednavky.
Cena zboZi je 760,- K¢ v¢. DPH.

Alena Charvatova
VAMEX s.r.o.

From: Polaskova Pavlina [mailto:Polaskova.Pavlina@fnbrno.cz]
Sent: Tuesday, June 20, 2017 8:22 AM

To: VAMEX

Subject: Objedndvka KOS - 2171815709

Dobry den,
v priloze zasildm nasi objednavku a prosim o potvrzeni jejiho pfrijeti s vyjadienim celkové ceny bez DPH za zboZi z
nasi objednavky.

Potvrzeni prosim zaslete OBRATEM.
Dékuji, s pozdravem a pranim hezkého dne

Pavlina Polaskova
dokumentatorka

FN Brno
Nemocnicni Iékdrna - Zdravotnicky material Jihlavska 20, 625 00 Brno
Tel.: +(420) 532 23 2156

From: WC 7225@fnbrno.cz [mailto:WC 7225@fnbrno.cz]
Sent: Tuesday, June 20, 2017 7:28 AM

To: Polaskova Pavlina

Subject: Naskenovano na multifunkénim zatizeni Xerox

Otevrete pfiloZzeny dokument. Tento dokument byl naskenovan a odeslan pomoci multifunkéniho zatizeni Xerox.

Typ pfilohy: pdf, Vice stran



Umisténi multifunkéniho zafizeni:
Nazev zafizeni: tisk8239

Dalsi informace o produktech a fesenich spolecnosti Xerox ziskate na adrese http://www.xerox.com.



