
From: xxxxxxxxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxxx>  
Sent: Monday, October 16, 2023 1:46 PM 
To: Jiří Polanský <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 
Cc: xxxxxxxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 
Subject: Re: Pro obchodní oddělení - poptávka ze SOU Uherský Brod

Dobrý deň,

ďakujem za informáciu a ospravedlňujem sa za oneskorenie.

Týmto potvrdzujem, že s danou objednávkou súhlasime. 

Po Vašom odsúhlasení Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra k ďalšiemu 
spracovaniu.

S pozdravem / Best regards
—
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Senior Sales Support
PRUSA Research a.s. |  Partyzanska 188/7a | 17000  Prague  | CZ 
xxxxxxxxxxxxxxxx| SK xxxxxxxxxxxxxxxxx |  xxxxxxxxxxxxxx | www.xxxxxxxxxxx
ID: 06649114, VAT: CZ06649114, EORI: CZ06649114
— 
Your feedback is important to us!
    
—
Our 24/7 LiveChat help is available in our eshop in the bottom right corner. 

Troubleshooting tutorials here! Follow us on Twitter and Facebook! Check out our
Blog! 
Have a look at our Service guides!

 
On October 6, 2023 at 1:10 PM GMT+2 xxxxxxxxxxxxxxxxx wrote:
Dobrý den,
 
na základě Vaší cenové nabídky objednáváme u Vás dodání dvou kompletů 3D 
tiskárny 
dle Vaší cenové nabídky  v celkové hodnotě 76 076,- Kč včetně DPH.
 
 
 
Než dojde k realizaci zakázky je potřeba , abychom tuto objednávku s Vaším 
souhlasem 
uveřejnili v registru smluv. Z tohoto důvodu nám odpovězte na tento e-mail , že 
s objednávkou souhlasíte.
 
 
 
S pozdravem
 
Ing. Jiří Polanský



ředitel SOU Uherský Brod
 
Střední odborné učiliště Uherský Brod
Svat. Čecha 1110
688 01 Uherský Brod
tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
From: xxxxxxxxxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxxx>  
Sent: Wednesday, October 4, 2023 4:53 PM 
To: xxxxxxxxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 
Subject: Re: Pro obchodní oddělení - poptávka ze SOU Uherský Brod
 
Dobrý deň,
 
ďakujeme za Vašu spatnú vazbu a ospravedlňujem sa za zdržanie.
 
V prílohe týmto nájdete aktualizované cenové nabídky pre 2x MK4/enclosure 
bundle, doplnené o "Prusament PLA Best Sellers Pack 4+1 FREE" ako 
požadované.
Cenová nabídka pre 2x "Original Prusa MMU3 upgrade kit" bola týmto zrušená.
 
Po Vašom odsúhlasení budú objednávky spracované.
 
V prípade akýchkoľvek dotazov ma neváhajte kontaktovať.
 
S pozdravem / Best regards
—
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Senior Sales Support
PRUSA Research a.s. |  Partyzanska 188/7a | 17000  Prague  | CZ xxxxxxxxxxxx| SK
xxxxxxxxxxxxxx|  xxxxxxxxxxxxxx | www.xxxxxxxxxxxx
ID: 06649114, VAT: CZ06649114, EORI: CZ06649114
— 
Your feedback is important to us!
    
—
Our 24/7 LiveChat help is available in our eshop in the bottom right corner. 
 
Troubleshooting tutorials here! Follow us on Twitter and Facebook! Check out 
our Blog! Have a look at our Service guides!
 
 
 


