Od:

Komu:

Predmet: FW: OBJ - 3610000672
Datum: Gtery 20. cervna 2017 12:13:40
Prilohy: SKM 224e17062011331.pdf
Ahojky

staci Ti to takhle?

) NAKIT

Narodni agentura pro komunikacni a informacni technologie, s. p.
Kodanska 1441/46, 101 00 Praha 10 — Vr3ovice, Ceska republika
www.nakit.cz

From:

Sent: Tuesday, June 20, 2017 11:39 AM
To:

Subject: RE: OBJ - 3610000672

Dobry den
prilohou zasildm podepsanou objednavku k rezervaci. Bude to takto stacit?

S pozdravem

Reservation agent

SIXT Ceska republika
SPEED LEASE a.s.
centrala: Lighthouse Towers, Jankovcova 2¢, Praha 7 — HoleSovice

** CEKIA Stability Award "Rating AAA Excelent" ***
*** 2016 Czech Superbrands Award 2016 ***

*+* 2014 FLEET AWARD ,The best leasing product — SIXT MONITOR® ***
*** 2014 Sixt Glory ,Premium Limousine Service" ***


http://www.nakit.cz/

Narodni agentura pro

komunikacni a informacéni technologie, s.p.
NAI( IT Kodanska 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vr$ovice
IC 04767543
DIC CZ04767543

Zapsano v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze,
spisova znacka A 77322

SPEED LEASE a.s.

Objednavka Té&nov 1059/1

EisloObiednavky/dat 11 8 00 Praha 1-Nové Mésto (Cast)
sloObjednavky/datum i

3610000672 / 14.06.2017 %': '2‘27'312%3?91

Kontaktnl osoba/Telefon

Andélova Alena / +420234066523

Podie viecbecné platnych ustanoveni obchodniho zakoniku
a za ujednani uvedenych v pfiloze této objednavky objednavame

uVés s dodaci Ihitow:  10.01.2018
Vase &islo: 6683

Adresa dodavky:
Sklad feditelstvi Praha
Kodarska 1441/46
101 00 Praha 10

Pol. Material Oznatenl
Objedn.mnoz Jednotka Cena za jedn. bez DPH Cena celk. bez DPH
00010 6184331000 najemné operativni - leasing vozidla
6 Jedn.vyk. 10.500,00 63.000,00

Zadame o pfistaven( vozidla VW Caddy dne 10.7. 2017 v 10,00 hod. na adresu
Kodariska 1441/46, Praha 10, ohledné pfistaveni vozidla kontaktujte p. Boleslav tel.; 703
193 453,

Prosim o pisemné potvrzeni objednavky na e-mail: alena.andelova@nakit.cz,
jan.boleslav@nakit.cz

Celkova hodnota CZK 63.000,00
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Narodni agentura pro

komunikacni a informacni technologie, s.p.
NAI( IT Kodanska 1441/46, 101 00 Praha 10 - VrSovice
IC 04767543
DIC CZ04767543

Zapsano v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze,
spisova znacka A 77322

SPEED LEASE a.s. CisloObjednavky/datum
Tésnov 1059/1 3610000672 / 14.06.2017

110 00 Praha 1-Nové Mésto (¢ast)

Qdvol.ke kontrak. 5700000537
Cislo smlouvy  2017/013/NAKIT
Splatnost faktury dle smlouvy je 30 dn(.

Cenu uvedte na potvrzeni objednavky. Cislo objednavky uvedte jako referenci na fakture.
Faktury zasilejte na korespondenéni adresu: Narodni agentura pro komunikaéni a informaéni
technologie, s.p. skenovaci centrum, Kodariska 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vr8ovice, nebo
v elektronické formé na adresu: faktury@nakit.cz, dle podminek stanovenychve smiouvé.

V pfipadé, Ze dodavatel splfiuje podminku § 81 odst. 2 pism. b) zakona &. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti (zaméstnavani ZTP), je povinen tuto skuteénost oznamit v ramci kazdého

vystaveného dafiového dokladu.

V pfipadé, Ze pinéni dle této objednavky/smlouvy bude podléhat dafiovému rezimu podle § 92e
zakona ¢&. 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni, Narodni agentura pro komunikacni a
informacéni technologie, s.p. prohlasuje, Ze je platcem dané z pfidané hodnoty a Ze ¢innosti,
které jsou pfedmétem této objednavky/smlouvy pouZije pro svou ekonomickou ¢innost.

Vzhledem k povinnosti uvefejfiovat veskeré smlouvy v hodnoté nad 50 tis. Ké bez DPH v
Registru smluv vyplyvajici ze zakona €. 340/2015 Sb., Vas Zzadame o potvrzeni objednavky, a
to nejlépe zaslanim skenu objednavky podepsané za Vasi stranu osobou k tomu
opravnenou tak, aby bylo prokazatelné uzavieni smluvniho vztahu. Uvefejnéni v souladu se
zakonem zajisti odbératel - Narodni agentura pro komunikacni a informaéni technologie, s.p.

Razitko a podpis’dodavatele:

Narodnf agentura pro komunikagni

hi4l Franchisee

: CPEED LE-A:E}?ﬁié a informacni technologie, s. p.
5 s atio s
f\ae:fg:wva = Kodariska 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vriovice
e e IC: 04767543, DIC: CZ04767543
oie: 262912691 @ tel.: +420 234 086 500, info@nakit.cz

www.nakit.cz 4-
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#2017 European Business Awards nominated for Sixt Leasing CZ ***

SPEED LEASE, a.s.
TesSnov 1, CZ-110 00, Prague 1/Czech Republic
Commercial Registered at Prague: 62912691, at OR MS Prague: B13469

From:

Sent: Monday, June 19, 2017 11:15 AM
To:

Subject: FW: OBJ - 3610000672

Dobry den

v priloze objednavku na pronajem vozidla VW Caddy od 10. 7. 2017 na dobu 6 mesicu. Prosim o
jeji potvrzeni viz. nize. Podepsanou, orazitkovanou a naskenovanou objedndvku prosim zaslete na
e-mail:

Vzhledem k povinnosti uverejnovat veskeré smlouvy v hodnote nad 50 tis. Kc bez DPH v Registru
smluv vyplyvajici ze zakona c. 340/2015 Sb.,

Vas zadame o potvrzeni objednavky, a to nejlépe zaslanim skenu objednavky podepsané za
Vasi stranu osobou k tomu opravnenou tak,

aby bylo prokazatelné uzavreni smluvniho vztahu.

Uverejneni v souladu se zdkonem zajisti objednatel - Narodni agentura pro komunikacni a
informacni technologie, s.p.

Moc dekuji za spolupraci a preji hezky den.

-

) NAKIT

Narodni agentura pro komunikacni a informacni technologie, s. p.



Kodanska 1441/46, 101 00 Praha 10 — VrSovice, Ceska republika
www.nakit.cz

Obsah této zpravy ma vylucne komunikacni charakter. Nepredstavuje ndvrh na uzavreni smlouvy
ci najeji zmenu ani prijeti pripadného navrhu. Upozornujeme, Ze uzavreni smlouvy, stejne jako
zavazné prijeti ndvrhu na uzavreni, zmenu nebo zruseni smlouvy, podléhd vicestupnovému
schvalovani. Tento e-mail a k nemu pripojené dokumenty mohou byt duverné a jsou urceny
pouze jeho adresatum. Nejste-li adresatem, informujte nas, a obsah i s prilohami a kopiemi
vymazte ze svého systému, jelikoZ uZiti je prisne zakazano.

The content of this message is intended for communication purposes only. It does neither
represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of any potential contract
proposal. We call your attention to the fact that the conclusion of a contract as well as the
binding acceptance of a proposal for a contract conclusion, amendment or cancellation is subject
to a multi-level approval. This electronic message including attached files thereto are intended
solely for the named addressees and may be legally privileged or confidential. If you have
received this electronic mail message in error, please advise us and delete it, including all copies
and enclosures transmitted therewith, out of your system immediately. If you are not the
intended addressee, the use of this electronic mail message is prohibited.


http://www.nakit.cz/

