
Od: Poláková Alena, Mgr.
Komu: Mgr. Jaromír Chlapec
Předmět: FW: Cenová nabídka
Datum: čtvrtek 19. října 2023 11:53:10
Přílohy: Objednávka č. OV391512-41.pdf

Dobrý den, pane magistře,
 
prosím o zveřejnění v registru smluv.
 
Děkuji a přeji hezký den
 
Mgr. Alena Poláková
Vedoucí laborantka
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN
Fakultní Thomayerova nemocnice
+ 420 737 763 908
+ 420 261082577
 

From: Kristýna Hebenstreitová <kristyna.hebenstreitova@dna.com.cz> 
Sent: Thursday, October 19, 2023 10:11 AM
To: Poláková Alena, Mgr. <alena.polakova@ftn.cz>
Cc: amplicon@dna.com.cz
Subject: RE: Cenová nabídka
 
Dobrý den,
 
děkujeme za objednávku, kterou tímto potvrzuji a vyřídím co nejdříve.
Předpokládaná doba dodání je 1-3 týdny.
V případě jakýchkoli dalších dotazů mne neváhejte kontaktovat.
 
S pozdravem
 
------------------------------------------------
 
Mgr. Kristýna Hebenstreitová
 
Forenzní DNA servis, s. r. o.
Budínova 2
Nemocnice Na Bulovce, budova 2
180 81 Praha 8
Tel: +420 731 503 250
Email: kristyna.hebenstreitova@dna.com.cz
 
 
 

From: Poláková Alena, Mgr. <alena.polakova@ftn.cz> 
Sent: Thursday, October 19, 2023 7:48 AM
To: Kristýna Hebenstreitová <kristyna.hebenstreitova@dna.com.cz>
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OBJEDNÁVKA


Položka


DODAVATEL


Datum vystavení 18.10.2023


Číslo objednávkyDoklad 3915123041


Číslo jednací


Smlouva


Požadujeme:


Termín dodání


Způsob dopravy


Způsob platby


ODBĚRATEL
Univerzita Karlova
3. Lékařská fakulta


Ruská 87
100 00 Praha 10


IČ 00216208 DIČ CZ00216208
Typ


Množství


Vysoká škola (veřejná, státní)


OV391512 - 41


19.10.2023


ODBĚRATEL - dodací adresa


Forenzní DNA servis, s.r.o.


Janovského 1251/18
170 00Praha 7
Česká republika


Česká republika


Splatnost faktury


% DPH Cena bez DPH/MJ Celkem s DPHDPH/MJ


14 dnů


Fakultní Thomayerova nemocnice
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN


Vídeňská 800
140 59  Praha 4
Česká republika


- fakturační adresa


MJ


Středisko
Zakázka


Národní plán obnovy (NPO)
LX22NPO5107 prof.Matěj,prof.Horáček


4,00 13 235,04 64 057,602 779,36Zymoresearch Quick-DNA/RNA FFPE kit
R1009


21,00


18.10.2023 09:35:53 EVIDOVÁN Evidován 27974461 Mgr. Alena Poláková
18.10.2023 11:09:36 SCHVÁLENPO Schváleno příkazcem operace 94580943 prof. MUDr. Radoslav Matěj Ph.D.
18.10.2023 12:43:02 SCHVÁLENSR Schváleno správcem rozpočtu 97432455 Mgr. Kateřina Cenkerová


Přibližná celková cena


Razítko a podpis


64 057,60 Kč


Datum a čas Kód stavu Název stavu Uživatel Celé jméno uživatele


Historie schvalování dokladu


Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (tj. objednávka a její akceptace) v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50 000 Kč bez DPH, ke své
účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s uveřejněním v plném znění souhlasí. Zaslání
smlouvy do registru smluv zajistí Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta neprodleně po akceptaci dané objednávky. Akceptaci objednávky, s
uvedením jejího čísla, potvrďte na e-mail ekonom@lf3.cuni.cz nebo veda@lf3.cuni.cz. Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy číslo naší
objednávky.


Kontaktní osoba:
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Subject: RE: Cenová nabídka
 
Dobrý den,
 
na základě zaslané CN posílám objednávku.
Kontaktní osoba budu já Mgr. Alena Poláková, tel. 737763908.
 
Prosím o zaslání potvrzení objednávky, abych ji mohla nechat zveřejnit v registru smluv.
 
Děkuji a přeji hezký den
 
Mgr. Alena Poláková
Vedoucí laborantka
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN
Fakultní Thomayerova nemocnice
+ 420 737 763 908
+ 420 261082577
 

From: Kristýna Hebenstreitová <kristyna.hebenstreitova@dna.com.cz> 
Sent: Wednesday, October 18, 2023 8:07 AM
To: Poláková Alena, Mgr. <alena.polakova@ftn.cz>
Cc: amplicon@dna.com.cz
Subject: RE: Cenová nabídka
 
Dobrý den,
 
děkujeme za Váš zájem o produkty Zymo Research.
V příloze zasílám cenovou nabídku na požadované produkty.
Dodací lhůta je 1-3 týdny.
V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.
 
S pozdravem
 
------------------------------------------------
 
Mgr. Kristýna Hebenstreitová
 
Forenzní DNA servis, s. r. o.
Budínova 2
Nemocnice Na Bulovce, budova 2
180 81 Praha 8
Tel: +420 731 503 250
Email: kristyna.hebenstreitova@dna.com.cz
 
 
 

From: Poláková Alena, Mgr. <alena.polakova@ftn.cz> 
Sent: Wednesday, October 18, 2023 6:53 AM
To: amplicon@DNA.com.cz
Subject: Cenová nabídka
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Dobrý den,
 
prosím o zaslání cenové nabídky na kit Zymoresearch Quick‐DNA/RNA FFPE Kit (50 Preps), kat č.
R1009.
 
Děkuji a přeji hezký den
 
Mgr. Alena Poláková
Vedoucí laborantka
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN
Fakultní Thomayerova nemocnice
+ 420 737 763 908
+ 420 261082577
 


