#oE UM

OBJEDNAVKA &. 0701/2017/RRCIO_ |

Odbératel |Dodavatel - _ g it
& 70890602  DI&  CZ70890692 ' & 26168685 ' DI -
Moravskoslezsky kraj . " Seznam.cz, a.s. '
28. ffina 2771/117 ' " Radiickd 2/608
70218  Ostrava ' 15000 Praha 5

VyFizuje: Smigova And . |vyfizuje:

Telefon: 595 622 540 © - |elefon:

- §Odbor: RRC-3 '
OijdnévémeuVais: -

vyrobu reldamnihe banneru Wallpaper 480x300 poc uréeného k inzerci projektu Kotiikové dotaoe v Moravskoslezském kraji —
vyzva a jeho minimainé 1. Dwmumbmmimhmnepagemseznamcz

Maximaln( cena véetné DPH je 98.325,00 K&

Na faktufe uvadéjte: hrazemzmﬂjemmﬂcovédotaoevmmmmémkmj{ 2. vyzva", req. dislo
CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161. :

Datum poZadovaného spinéni: ~ 23.8. - 5.9.2017
Prilohy: :

UPOZORNENI: Odbérate! uplatni institut zvi&3tniho zplsobu zajiéténi dand die § 109a zékona o DPH a hodnotu pinéni odpovidajici
dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradf v terminu’splatnosti této faktury stanoveném dle objednédvky pfimo na osobni
depozitni (et dodavatele vedeny u mistné pfisiudného spravce dang v piipadé, Ze:

a) dodavatel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni zvefeingn v aplikaci .Registr platcl DPH" Jjako nespolehlivy platce, nebo |-
b) dodavatel bude ke dni uskutegnéni zdanitelného pinéni v insolvendnim Fizend.

Odbératel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jmé postihy vyméFené & stanovené sprév:em dané dodavateli v souvislosti s
|potencidiné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané. ,

Uhrada faktury se provadi 30. kalendafni den od data doruéeni faktury.
|Povinnost zaplatit cenu je spinéna dnem odepsani piisiuiné &istky z (¢tu objednatele.

MAX. CENA CELKEM (v¢. DPH)_ 1 R 98 325,00 K¢
Podrobnosti platby: e _. [Datum: 16 06, 207 quavir;?ss;‘lie%ggv KRAJ
Na Géet g e 251 ri;na;wm

Cislo vydajového G%tu MSK :  27-1650676349/0800

ng. 10
feditel krajského Gfadu

Po doba nep omAS T Eas U
Ing. Annou Kiimsovou
zastupkyni fedilele
vedouci odboru financl







Egmatslq? Pavel

Od: - Smigova Andrea
Odeslano: - 21. &ervna 2017 6:52
Komu: ' : Bernatsky Pavel
Pfedmét: ~ FW.: Objednavka

Dobry den pane Bernatsky, zasilam akceptaci objednévkv 0701/2017/RRC/O.
) pfé'nim_ hezkého dne

Andrea Smigové

From: Manak, Radim [maiIto:Radim.Manak@firma.s_eznam.ci] ;
Sent: Tuesday, June 20, 2017 1:25 PM ' ' '

To: Smigova Andrea <andrea.smigova@msk.cz>

Subject: RE: Objednavka

Dobry den pani $migova,
dékuji za dodéni objednavky, kterou jsenri pfijal a akceptuiji.
Podklady jsem obdriel, necham vyrobit dle toho banner a poslu k pfipominkdvéni.

" Hezky den

Ing. Radim Manak

Key account manager
Radi nak@firma.seznam.
hitps://www.seznam.cz/ '

Seznam.cz. a.s. 1, 703 Of . " .

From: Smigové Andrea [mailto:andrea.smigova@msk.cz}
Sent: Tuesday, June 20, 2017 8:05 AM t .
To: Manak, Radim <Radim-Manak@firma.seznam.cz>
Subject: Objednévka ' '

Dobry den pane Maridku,
zasilam Vam ijedné,vku ¢. 0701/2017/RRC/O na vyrobu a umisténi reklamniho banneru na homepage Seznam.cz,

ktery bude uréen k propagaci projektu Kotlikové dotace v Moravskoslezském kraji — 2. vyzva. Objednéuka podléhd
zvefejnéni v registru smiuv dle zdkona 340/2015 Sb, prosim Vas o potvrzeni (akceptaci) pfijeti této objedndvky.

Dékuji a preji hezky den | "

Andrea Smigova
administrativni referent

odbor regiondiniho rozvoje a cestovniho ruchu
[Strana]




