
Od: Hana Zdražilová

Odesláno:středa 4. října 2023 8:40
Komu: Hana Zdražilová
Předmět: FW: rejstřík smluv

Od: Milan Špinar <spinar@spinar.cz>
Odesláno: pondělí 2. října 2023 13:30
Komu: Jana Porvichová <Jana.Porvichova@ssuar.cz>
Kopie: eva.spinarova@spinar.cz <eva.spinarova@spinar.cz>
Předmět: RE: doplnění licencí TurboCAD

Vážená paní Porvichová,

děkuji Vám za objednávku, kterou začínáme vyřizovat. Ano, dodání bude formou 
digitálních licenčních klíčů ke každé licenci.

Přeji pěkný den
Ing. Milan Špinar

ŠPINAR ­ software s.r.o.
Lipová 11
Brno 602 00
tel.: +420 543236223
info@spinar.cz
www.spinar­software.cz

TurboPDF CZ
Pro úpravu a ukládání do PDF dokumentů rychle, levně a bezpečně.

Pro převody do DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT, PPTX, RTF…
https://spinar­software.cz/produkt/editace­uprava­pdf­a­prevod­do­doc­xls­word­excel/
Na těchto stránkách získáte ZDARMA plnou časově omezenou verzi TurboPDF CZ.

From: Jana Porvichová <Jana.Porvichova@ssuar.cz> 
Sent: Monday, October 2, 2023 11:48 AM
To: Milan Špinar <spinar@spinar.cz>
Subject: Re: doplnění licencí TurboCAD

Vážený pane Špinare,
závazně objednávám 14 licencí TurboCADu dle Vaší nabídky níže. Prosím o potvrzení této 
objednávky obratem, musíme ji dát do veřejného rejstříku smluv. Fakturační adresa je pod 
mým podpisem, dodání předpokládám formou licenčních klíčů?
Srdečně zdravím.
J. Porvichová



Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA
ředitelka školy
headmaster

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Vocational High School and College of Handicrafting and Art

Nový Zlíchov 1063/1
150 00 Praha 5, Czech Republic
IČO 14891263
tel.: +420 251 115 414
mob.: +420 724 884 143
e­mail: jana.porvichova@ssuar.cz
www.ssuar.cz
DAT: 8sxz9iq

Od: Milan Špinar <spinar@spinar.cz>
Odesláno: středa 23. srpna 2023 14:35
Komu: Jana Porvichová <Jana.Porvichova@ssuar.cz>
Předmět: FW: doplnění licencí TurboCAD

Dobrý den paní Porvichová,

děkuji Vám za poptávku, níže a v příloze Vám zasílám nabídku.

14x DAEX DESIGN Pro včetně TurboCAD Platinum EDU ………………….. 138.908 Kč 
včetně DPH

(9.922 Kč včetně DPH/licence)

V ceně dodávky bude:
14x DAEX CUT Optimlaizátor Basic EDU
14x LightWorks 
14x DAEX Materials EDU
14x DAEX Importér Blum EDU

Také Vám děkujeme za pozvání na Vaše slavností otevření rekonstruované školní budovy při 

příležitosti oslavy 70. výročí založení školy. Rádi se s Vámi setkáme a akce se zúčastníme. 

S pozdravem
Ing. Milan Špinar
602 774 055

ŠPINAR ­ software s.r.o.
Lipová 11
Brno 602 00
tel.: +420 543236223
info@spinar.cz



www.spinar­software.cz

From: Jana Porvichová <Jana.Porvichova@ssuar.cz> 
Sent: Tuesday, August 22, 2023 8:52 AM
To: info@spinar.cz
Subject: doplnění licencí TurboCAD

Vážený pane Špinare,
potřebovali bychom doplnit naši "armádu" licencí TurboCADu o 12 pracovních pro žáky + 2 
učitelské. Ideálně verzi licence, kterou máme na všech našich PC (což Vy asi budete vědět 
nejlépe).
Prosím o informaci, zda je to možné, a o zaslání ceny.
Děkuji a srdečně zdravím.

Zároveň bych Vás ráda pozvala na slavnostní otevření přestavěné budovy naší školy na 
Zlíchově, v pátek 1. 9. 2023, kdy zároveň slavíme 70. výročí založení školy. Pokud se 
rozhodnete přijet, ráda se s Vámi i s Vaší paní osobně seznámím.

J. Porvichová

Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA
ředitelka školy
headmaster

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Vocational High School and College of Handicrafting and Art

Nový Zlíchov 1063/1
150 00 Praha 5, Czech Republic
IČO 14891263
tel.: +420 251 115 414
mob.: +420 724 884 143
e­mail: jana.porvichova@ssuar.cz
www.ssuar.cz
DAT: 8sxz9iq

Neobsahuje žádné viry.www.avg.com




