From: objednavky@bridge-online.cz <objednavky@bridge-online.cz>
Sent: Friday, September 15, 2023 9:11 AM

To: Holcova Ivana <holcova@GJS.cz>

Subject: RE: Potvrzeni zavazné objednavky ¢asopist

Dobry den,

Oficialni objednavku na ¢asopisy si mlzZete vytvofrit ve skole a pokud nam ji zaslete v emailu, tak Vam
ji orazitkujeme a podepiSeme. Jak potvrzeni dostala pani Riedlova text viz nize.

Dékujeme za Vasi predbéznou objednavku!

Potvrzuji:

359 ks BRIDGE + 10 ks ucitelska sada zdarma
172 ks GATE + 8 ks ucitelska sada zdarma
112 ks READY + 6 ks ucitelska sada zdarma

CELKOVA CENA na $kolni rok (za¥i 2023 — ¢erven 2024)
212 190,- K¢

ZpUsob uhrady:
b) na fakturu/ICO (pouze pokud potiebujete dariovy doklad!) faktura Vam ptijde POUZE

elektronicky na Vas ¢i Vami uvedeny e-mail béhem listopadu 2023.
Prosime neplatte objednavku PRED obdrienim faktury!

Pokud potiebujete vystavit fakturu dfive prosim napiste na tento email.
Dékujeme.

Expedice: 4.9 2023 Cislo 1 (zafi)

Dékuiji,
S pfanim krasného dne,
Veronika Zdvihalova

CASOPISY
PRO VYUKU
ANGLICTINY

+420 241 443 003 | www.bridge-online.cz | www.bridgebooks.cz
Nachodska 124/222, 193 00 Praha 20 — Horni Polernice
Fakturaéni Gdaje: Bridge Publishing House, Mostecka 273/21, 118 00, Praha 1, ICO: 242 224 11, DIC: CZ 242 224 11

From: Holcova Ivana <holcova@GJS.cz>

Sent: Friday, September 15, 2023 8:38 AM

To: objednavky@bridge-online.cz

Subject: Potvrzeni zdvazné objednavky ¢asopisu
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Dobry den,

dne 13. z4fi 2023 odeslala na Vas e-mail p. Eva Riedlova zavaznou objednavku ¢asopist Bridge, Gate
a Ready.

Prosim, zda byste mi poslali potvrzeni této objednavky — na mj mail — a uvedli do tohoto potvrzeni
celkovou cenu bez DPH i s DPH.

Objednavka casopist do vyuky Al:

e Bridge 369 ks

e Gate 180 ks

e Ready 118 ks
Dodavatel:

BRIDGE PUBLISHING HOUSE.SE
Mostecka 273/21

110 00 Praha 1 - Staré Mésto
IC: 24222411

Objednatel — fakturacéni adresa:
Gymnazium Jakuba Skody
Komenského 29

750 11 Prerov

IC: 00842966

Dékuji za vstficnost a vyfizeni.
S pozdravem

Ing. Ivana Holcovad
ekonomka Gymndzia J. Skody, Prerov
tel.: 581 706 715

e-mail: holcova@gjs.cz

From: Riedlova Eva <RIEDLOVA@GJS.cz>

Sent: Wednesday, September 13, 2023 1:11 PM
To: objednavky@bridge-online.cz

Cc: Raskova Leona <raskova@GJS.cz>

Subject: Zavaznda objednavka

Dobry den,
Zavazné objednavam predplatné casopist pro studenty nasi skoly:

Bridge 359 ks + 10 pro ucitele
Gate 172 ks + 8 pro ucitele
Ready 112 ks + 6 pro ucitele

S pozdravem

Eva Riedlova

Gymnazium Jakuba Skody
Komenského 29

75011 Prerov
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