Lucie Kovarova

Predmét: FW: objednavka

From: Jakub JarGsek <Jakub.Jarusek@dokas.cz>
Sent: Monday, September 4, 2023 2:31 PM

To: Lucie Kovarova <sekretariat@dokas.cz>
Subject: FW: objednavka

From: libor.hanzal@kisplus.cz <libor.hanzal@kisplus.cz>
Sent: Wednesday, April 19, 2023 5:31 PM

To: Jakub Jardsek <Jakub.Jarusek@dokas.cz>

Subject: RE: objedndvka

Vazeny pane jednateli,

Dékuji za objednavku. Stroj mate zarezervovany. Jakmile bude tfeba, tak obratem pfipravim vSe potiebné pro
financovani.

S pozdravem

Ing. Libor Hanzal
predseda spravni rady

KIS plus, a.s., Zeleticka 305/3, 412 01 Litoméfice
tel.: +420 416 715 513, mobil: +420 602 471 863
mail:libor.hanzal@kisplus.cz , web: www.kisplus.cz
IC: 62738135, DIC: CZ62738135

From: Jakub JarGsek <Jakub.Jarusek@dokas.cz>
Sent: Monday, April 17,2023 1:00 PM

To: libor.hanzal@kisplus.cz

Subject: objednavka

Dobry den,

Na zakladé nasi schizky ve ¢tvrtek minulého tydne 13.4.2023 u vas, zavazné objedndvam dodani stroje ISX 2200 se
zabérem 132cm za cenu 404 900,- bez DPH v¢. doplikového pfislusenstvi (noze, filtry. Olej atd.) v hodnoté 15 000,-
K¢ bez DPH. Zkontaktuji se s tebou jakmile bude dofeseno financovani.

Dékuji za spolupraci a pékny strdveny den u vas.

S pozdravem

Jakub JarGsek

Jednatel spole¢nosti DOKAS Dobfis, s.r.o.
Tel: 602 642 907






