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Slavikova Monika Vi) caodes 811761 {d
Od: Jakub Stransky <jakub.stransky@techambition.com>
Odeslano: patek 1. zaf 2023 14:11
Komu: Slavikova Monika
Predmét: Re: Objednavka
Pfilohy: Objednavka - podpis.pdf; techambition-202309006.pdf

Dobry den, pani Slavikova,

moc diky za objednavku, potvrzuji jeji pfijeti a posilam v pfiloze jako PDF s podpisem nahofe pod daji o
Techambition, pokud je potieba.

V piiloze posilam také fakturu ke kontrole.

Ve je stejné jako loni. S objedndvkou poéitdme na cely 8kolni rok. Dle poZzadavk MHMP v3ak
vystavujeme kazdy rok dvé faktury. Tato prvni faktura je za piistup do 31. 12. 2023. Druhou zasleme v
lednu 2024. Castky, které uhradite za Techambition, vZdy zasildme na MHMP a budou pfiznany v ramci
dohodovaciho Fizeni v pro dany kalendaini rok.

Muzu Vam nyni n&jak pomoci? Pokud by bylo cokoliv potfeba, jsem samoziejmé na piijmu.

Pieji Gspésny start dalsiho roku!

Jakub Stransky
+420 734 327 821

On Fri, Sep 1, 2023 at 1:29 PM Slavikova Monika <slavikova@cao8.cz> wrote:

Vazeny pane Stransky,

v ptiloze Vam posilam objednavku.

Prosim o jeji pisemné potvrzeni.

Dé&kuji a pfeji hezky den

Monika Slavikova

referentka majetkové spravy

Ceskoslovanska akademie obchodni Dr. Edvarda Benese,
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Objednavka
Vazeni,

objednédvame u Vés piistup do aplikace Techambition pro zaky nasi Skoly v celkové hodnoté
K& 77 246,-- s DPH. Cena je stanovena na zakladé Memoranda o vzijemné spoluprdci uzaviené
mezi HMP a Techambition Ltd v kvétnu 2019. Platnost p¥istupt od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024.

Uhrada bude provedena po provedeni objedndvky na zakladé vystavenych faktur se splatnosti
minimélng 14 dni ode dne vystaveni.

Smluvni strany dohody vyslovng sjedndvaji, Ze uvefejnéni této objednavky v registru smluv dle
zékona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach a€innosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) zajisti Ceskoslovanské akademie obchodni
Dr. Edvarda Benese, stiedni odborna $kola, Praha 2, Resslova 8.

Na faktufe, prosim, uvadéjte tyto udaje:

Ceskoslovanska akademie obchodni Dr. Edvarda Benese, stiedni odborni Skola,
Praha 2, Resslova 8

Resslova 8

120 00 Praha 2

IC: 00638463

DIC: CZ00638463

Dé&kujeme a jsme s pozdravem

Ing. Dagmar Krutska v. r.
feditelka Skoly
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