
" ,k m' Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
"" e Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

, , Masarykovo náměstí 1, 2TJ' ' 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav brnlvp23vOOi04

Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-135981/2023-KLOSV
Naše sp. zn.: OISMM-4198/2023-KLOSV

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Lesáček s.r.o. lČ 25768042
Světická č. p. 6/1114
Strašnice
100 00 PRAHA 10

lČ: 25768042

Datum: 10.08.2023

o b je d n á v k a č. 1015/2023

Na základě Váši cenové nabídky objednáváme u Vás stabilizace stávající vzrostlé zeleně Park u
CAN Stará Boleslav

Cena: 209 945,00 KČ vC. 21% DPH

Termín: 31.10.2023

Pozn:

lav

po pis objednavatele

ÚluY
Ing. Robert Pecha

statutární orgán

Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, jinak ji nemůžeme přijmout!

Součástífaktury bude přiložená fotodokumentace provedeného díla!

Poznámka:
Objednatel prohlašuje, Že výše uvedený předmět plněni není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby souvÍsejÍcÍ výlučně s Činností při
výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.01.2011 nebude aplikován režim přeneseni daňové povinnosti podle
§ 92e zákona o DPH.

zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.: P ANO r NE

tel.: 326 909 111
ID OS: c5hb7xy
epodatelna@brandysko.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

č.ú. 27-6584182/0800
lČ: 00240079

brnlvp23v00i04



Stabilizace stávajici vzrostlé zeleně
Park u CAN Stará Boleslav 2023

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

ROZPOČET REKAPITULACE

Arboristické práce 120 340 KČ

Asanační práce 58 750 KČ

Odpočet- odkup dřevní hmoty

Vedlejší rozpočtové náklady 1% (zajištěni pracoviště apod.)

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH
DPH 21%
CELKEM VČETNĚ DPH

-7 300 Kč

1 718 Kč

173 508 Kč
36 437 Kč

209 945 Kč



Klovanyč Světlana

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět>
Přílohy:

Dobrý den, paní Klovanyč,

Lesnictví Kerber <1esnictvi.kerber@tiscali.cz>
pondělí 7. srpna 2023 11:28
KlovanyČ Světlana
RE: park u CAN
VV Pěstební opatřeni Park .2023.xlsx

V příloze Vám zasílám cenovou nabídku

Děkuji

S pozdravem Petr Kerber

From: Klovanyč Světlana [mai|to:svet|ana.k|ova nyc@brandysko.cz]
Sent: Tuesday, july 4, 2023 2:37 PM
To: Lesnictví Kerber <1esnictvi.kerber@tiscali.cz>
Subject: fw: park u CAN

Dobrý den,
Prosím o zaslaní cenové nabídky - práce v parku u autobusového nádraží.
S pozdravem a přáním příjemného dne a svátků.
Světlana Klovanyč

From: zahrarch@zahrarch.cz <zahrarch@zahrarch.cz>
Sent: Monday,july 3, 2023 9:22 AM
To: Klovanyč Světlana <svet|ana.k|ovanVc@brandysko.cz>
Subject: park u CAN

Dobrý den,
V příloze kompletní PO na ošetřeni a stabilizaci nebo kácení dřevin u autobusového nádraží ve Staré Boleslavi
Zdraví
Ivan Marek

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA lngjvan Marek
Martinov 279
27713 Záryby
IČO 15855864
DIČ CZ6206150511

Tel.777320771
www.zahra rch.cz

Neobsahuje žádné viry.www.avast.com
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