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Objednávka č.: 2314000033
1Strana:  1 z

Odběratel:

DIČ:
IČ:

CZ71226401
71226401

86-2735860297/0100
Komerční banka, a.s.

PID:
Smlouva:

Číslo účtu:
Peněžní ústav:

IČ: DIČ: CZ4697972746979727

Objednatel:

Platnost objednávky do:
Termín dodání:
Forma úhrady:

Termín úhrady:

15.08.2023

Dodavatel:

Příkazem
15.08.2023

ENGEL s.r.o.
Mikšíčkova 1129/44
615 00 BRNO
Česká republika

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 JIHLAVA
Česká republika

VŠPJMísto dodání:
Způsob dopravy:
Dodací podmínky:

Na Vašich dokladech vždy uvádějte celé číslo naší objednávky! V opačném případě nelze zaručit termín splatnosti.

Objednáváme dle cenové nabídky:

Položkový rozpis:
Položka

Celkem vč. DPHCena/MJ vč. DPHMJMnožstvíReferenční číslo
Basic Support Coverage Academic VMware vCenter Server 8 tandard for vSphere 8 (Per Instance)

74 294,00 Kč1,00 74 294,00 Kčks
Production Support Coverage Academic VMware vSAN 8 Advanced for 1 processor

8,00 871 200,00 Kčks 108 900,00 Kč
Basic Support Coverage Academic VMware vSphere 8 Enterprise Plus for 1 processor

387 200,00 Kč8,00 48 400,00 Kčks
Basic Support Coverage Academic VMware vSphere 8 Enterprise for 1 processor

4,00 145 200,00 Kčks 36 300,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH): 1 477 894,00 Kč

Datum vystavení: 01.08.2023

Vystavil:
Chalupa Ondřej DiS.
E-mail: ondrej.chalupa@vspj.cz
                                                                      ...................
                                                                          Razítko, podpis
Interní údaje objednatele : 1400 \ 10 \ 06001 Vzdělávání \ 1   Deník: 11 \ Provozní objednávky
VŠPJ je veřejná vysoká škola neuniverzitního typu dle zákona č. 111/1998 sb., do obchodního rejstříku není zapsána.



From: stanislav.charvat@engel.sro.cz <stanislav.charvat@engel.sro.cz>  
Sent: Monday, August 7, 2023 2:39 PM 
To: Ondřej Chalupa, DiS. <Ondrej.Chalupa@vspj.cz> 
Subject: RE: Objednávka VMware support 
 
Dobrý den, pane Chalupo, 
Akceptuji objednávku v hodnotě 1 477 894,- včetně DPH. 
 
S pozdravem 
Stanislav Charvát 
 
ENGEL s.r.o. 
Mikšíčkova 1129/44, 615 00 Brno 
Tel.: +420 722 917 490 
Email: stanislav.charvat@engel.sro.cz  
Web: www.engel.sro.cz 

 
 
 
 
From: Ondřej Chalupa, DiS. <Ondrej.Chalupa@vspj.cz>  
Sent: Monday, August 7, 2023 2:36 PM 
To: stanislav.charvat@engel.sro.cz 
Subject: RE: Objednávka VMware support 
 
Dobrý den pane Charváte, 
 
v příloze zasílám objednávku na VMware support, zároveň prosím o zaslání její akceptace. 
 
Předem děkuji. 
 
S pozdravem 

 
Ondřej Chalupa 
Správce sítě  

 
Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tolstého 16, 586 01 Jihlava 
tel. 567 141 140 
e-mail: ondrej.chalupa@vspj.cz 
www.vspj.cz  
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