
hospodarka

Komu:
Předmět:

hospodarka
FW: Potvrzeni objednávky č. 26/2023HUS - dotaz

-----Original Message-----
From: Alice Rejdová [ma ilto:rejda @volny.cz]
Sent: Tuesday,june 20, 2023 11:58 PM
To: hospodarka@spsjedovnice.cz
Subject: Re: FW: Potvrzeni objednávky č. 26/2023HUS - dotaz

Dobrý den, paníVágnerová,

potvrzuji tímto přijetí mailu. Plátce DPH nejsme a IČO souhlasí. Pokud Vám tedy postačí objednávka, smlouvu
nemusíme sepisovat.

S přáním hezkého dne

Alice Rejdová

> Od: "hospodarka" <
> Komu: '"Alice Rejdová"' <re
> Datum: 19.06.2023 15:21
> Předmět: FW: Potvrzeni objednávky č. 26/2023HUS - dotaz
>
Vážená pani Rejdová,
závazně potvrzuji Vaši objednávku č. 26/2023/HUS na letní soustředění moderní gymnastiky SPORT CENTRUM při ZS
Hornikova 1, Brno, z. s., Hornikova 2170/1, 628 00 Brno, IČO: 621590 71v terminu sobota 19. 8. 2023(oběd)-
sobota 26. 8. 2023{oběd) pro cca 40 osob (35 děti+5 trenérů).

Dále potvrzuji ubytováni pro cca 40 osob, (výpočet 40 x7 x 250 = 70.000 kč s DPH) bez dph 63.636,36 kč

celodennistravu pro cca 40 osob (výpočet40 x 7 x 300 = 84.000 +(40 x 115) = 88.600 kč s DPH) bez dph 80545,45

a využitisportovni haly dle rozpisu a domluvě s házená Telnice. (výpočet- předpoklad 7 x 4 x 400) = 11.200 KČ osv. §
61

Celkem vše s DPH = 169.800 KČ (bez DPH 155.381,81KČ)

Zálohovou fakturu k proplacenív hodnotě 90.000,-KČ Vám zašleme měsíc předem, zbytek po ukončenÍsoustředění
dle skutečnosti.

S pozdravem

Pešička Petr správce SH,

Střední průmyslová škola jedovnice, příspěvková organizace Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice
gí/

DIČ: CZ 620 730 87 lČ: 62073087, DIČ CZ6207 087

' Střední průmyslová škola jedovnice,příspěvková organizace
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