Smlouva ¢. 1592023

Dodavatel: Martin Recek, IC: 16278712
Objednatel: Jandckova konzervatof v Ostravé, IC: 00602078

From: Martin Re¢ek <martin@recek.cz>

Sent: Friday, June 30, 2023 12:33 AM

To: Kahdnkovd Romana <romana.kahankova@jko.cz>
Subject: RE: objedndvka praci - smlouva ¢. 1592023

Dobry den,

pfijimam objednavku v uvedeném rozsahu.
S pozdravem

Martin Recek

From: Kahdnkovd Romana [mailto:romana.kahankova@jko.cz]
Sent: Thursday, June 29, 2023 11:53 AM

To: Martin Recek

Cc: Labor; Udrzba; Javirkovd Soria; Bednafikovd Jana

Subject: objedndvka praci - smlouva ¢. 1592023

Vazeny pane Recku,
objednavam u Vas provedeni opravy klaviru Bohemia, ktery byl poSkozen pfi stéhovani.

Skody na viku:
a) poskozeny okraj vika, nejde jen o poskozeni laku, chybéjici Casti je treba doplnit
b) na plose vika jsou patrné drobné sSkrabance
Skody na korpusu:
a) hlubsi poskozeni je tieba pred opravou laku vyplnit
b) drobnéjsi opravy poskozeného laku prebrousit a prelestit

Rozsah opravy:

1. doplnit na poskozenych mistech chybéjici material
vybrousit doplnéni poskozenych mist
lakovat zakladnim PE lakem (odhadem 4- 6 vrstev)
brousit zakladovy lak
v pfipadé potreby opakovat stfikani zakladovym lakem
stfikani vrchnim lakem 4 — 6 vrstev
brouseni vrchniho laku od hrubosti 320 az po hrubost 2 500
leSténi kotou¢em

9. leSténilesténkou
Viko je potfeba prebrousit a prelestit komplet z obou stran.

NN AW

Sjednana cena:
oprava vika a korpusu v rozsahu uvedeném vyse: 43 000 K¢

doprava 8 500 K¢
osobni prohlidka 3 500 K¢
Celkem 55 000 K¢ + DPH

Termin provedeni praci: do 15.9.2023.

Fakturu prosim zaslete e-mailem po provedeni praci.

Prosim o prijeti objednavky jako odpovéd na tento e-mail. Smlouvu, ktera bude pfijetim uzaviena, jsme totiz
povinni vloZit do registru smluv (cena pfesahuje ¢astku danou zakonem). VloZeni do registru zajisti konzervatofr.
Dékuji za vyrizeni a budeme se tésit na spoluprdci.

Romana Kahdnkovdad

zdstupkyné reditelky

vedouci pravné-ekonomického useku

Jandckova konzervator v Ostravé, pfispévkovd organizace
Ceskobratrskd 958/40, Moravskd Ostrava, 702 00 Ostrava
IC: 00602078

DIC: CZ00602078
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