Od: "Adamkova - FEST Ostrava s.r.0." <mirka.adamkova@fest-ostrava.cz>

Komu: "Jiri Vrubel™ <Jiri.Vrubel@osu.cz>
Datum: 08.06.2017 10:40

Véc: RE: registr smluv smlouvy €.501,502,503
Dobry den,

souhlasime se zverejnénim smlouv €.501, €.502 a €.503 v registru smluv.

S pfanim hezkého dne

Mirka Adamkova
tel. 777 753 801

FEST Ostrava s.r.o

IC : 26795311

Hlavkova 5/447

702 00 Ostrava — Pfivoz
www.fest-ostrava.cz

----- Original Message-----

From: Jiri Vrubel [mailto:Jiri.Vrubel@osu.cz]
Sent: Thursday, June 8, 2017 10:10 AM

To: Mirka Adamkova; Pavel Pisek

Subject: registr smluv smlouvy €.501,502,503

Dobry den,

zasilam text k potvrzeni pro registraci smluv.
Staci obratem potvrdit mailem.
Dékuji.

Ing. Jifi Vrubel
utvar investic a provozu
Ostravska univerzita v Ostravé



