Cahova Veronika

Od: Microtech IVF s.r.o. <info@microtech-ivf.cz>
Odeslano: 9. ¢ervna 2017 8:44

Komu: Cahova Veronika

Predmét: RE: Objednavka ¢. 2171814784

Dobry den jesté jednou,

dékuji za informace a zbozi Vam tedy hned v pondéli pfivezeme.

Cena za objednané produkty bude 84.458,-K¢.

Fakturu, kterou jsem jiz vystavil s pondélnim datem, Vam zaslu obratem
do Vaseho e-mailu.

S pozdravem,

J.Priesnitz
obchodni asistent
Microtech IVF s.r.o.

From: Cahova Veronika [mailto:Cahova.Veronika@fnbrno.cz]
Sent: Friday, June 09, 2017 9:29 AM

To: 'Microtech IVF s.r.0.'

Subject: RE: Objednavka ¢. 2171814784

Dobry den pan Priesnitzi,

Dékuji za Vas dotaz.
Ano je to tak, jak piSete. Objedndvdame 1 baleni Denuding a 5 baleni Holding a ICSI pipet.

Preji Vam hezky den.

S pozdravem,

Veronika Cahova
dokumentatorka

FN Brno

Nemocnicni lékarna — Zdravotnicky material
Jihlavska 20

625 00 Brno

Tel.: +420 532 23 2722
Email: cahova.veronika@fnbrno.cz

From: Microtech IVF s.r.0. [mailto:info@microtech-ivf.cz]
Sent: Friday, June 09, 2017 6:59 AM

To: Cahova Veronika

Subject: RE: Objednavka ¢. 2171814784

Dobry den, pani Cahova,

potvrzuji objednavku a jen se chci ujistit, Ze jsem pochopil Vas pozadavek spravné:
Chcete vystavit a odeslat dopfedu fakturu za 1 baleni Denuding pipet a 5 baleni
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ICSI a Holding pipet?
Dékuji predem za informaci a preji hezky den.
S pozdravem,

J.Priesnitz
obchodni asistent
Microtech IVF s.r.o.

From: Cahova Veronika [mailto:Cahova.Veronika@fnbrno.cz]
Sent: Thursday, June 08, 2017 10:26 AM

To: Microtech IVF s.r.o.

Subject: Objednavka €. 2171814784

Dobry den,

prosim o potvrzeni pfijeti objednavky s celkovou ¢astkou viz. pfiloha, zpét na tento mail
(cahova.veronika@fnbrno.cz) .

Dékuiji.

S pozdravem,

Veronika Cahova
dokumentatorka

FN Brno

Nemocni¢ni Iékarna — Zdravotnicky material
Jihlavskd 20

625 00 Brno

Tel.: +420 532 23 2722
Email: cahova.veronika@fnbrno.cz




