
 
From: @hotelpassage.eu>  
Sent: Monday, June 5, 2023 2:25 PM 
To: @med.muni.cz> 
Cc: @med.muni.cz> 
Subject: RE: Akceptace objednávky č. 1198/0101/23 - výroční zasedání Vědecké rady LF MU 
(parkování) 
 

, 
 
tímto potvrzuji přijetí objednávky č. 1198/0101/23. 
 
Pracovní pozice mé osoby je uvedena níže v podpisovém vzoru. 
 
S přáním pěkného dne, 
 

 
Event Executive 

 
@hotelpassage.eu  

W W W . H O T E L P A S S A G E . E U  
 

 

 
From: @med.muni.cz>  
Sent: Monday, June 5, 2023 12:34 PM 
To: @hotelpassage.eu> 
Cc: @med.muni.cz> 
Subject: Akceptace objednávky č. 1198/0101/23 - výroční zasedání Vědecké rady LF MU (parkování) 
 

,  
  
dovoluji si Vás touto cestou požádat o písemnou akceptaci objednávky č. 1199/0101/23. Postačující 
je e-mailové potvrzení přijetí objednávky s uvedením pracovní pozice osoby vystavující potvrzení. 
Tato pravidla nám ukládá zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb., který je účinný od 1. 7. 2016. 
  
Děkuji za spolupráci. S pozdravem a přáním příjemného dne  
 
 

http://hotelpassage.eu/
http://hotelpassage.eu/
https://my.matterport.com/show/?m=T1AyJCagD22&sm=2&sr=-2.31,.69,2.53&sp=36.29,29.91,-26.92


Ekonomka  

 

Masarykova univerzita | Lékařská fakulta 
Ekonomické oddělení 
A: Kamenice 753/5 | 625 00 Brno  
T:  
E: @med.muni.cz 

 
 

https://www.med.muni.cz/
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