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OBJEDNAVKA OBJ/1191/0289/23

’— Objednatel — Dodavatel:
6' ICO: 61988987 DIC: CZ61988987 ICO: 60459441 DIC: CZ60459441
u Ostravska univerzita Waters Gesellschaft m.b.H.
OSTRAVSKA 3
UH 7ELI organizacni slozka
Dvoféakova 7 Psohlavcl 43
701 03 Ostrava 1 147 00 Praha 47
Koneé&ny pfijemce:
Lékarska fakulta OU Datum vystavenl:  26.05.2023
Magr. Chadzijski Filip Datum dodani:
Syllabova 19 Forma dopravy:
703 00 Ostrava - Zabreh
Mnoz. MJ  N&zev polozky Cena DPH Castka Castka
bez DPH (%) DPH celkem
1. 2ks  Servis pfistroji - spektrometrl na 70150,00 21 1473150 84 881,50
budové anatomie - SMV 00005071, SMV
00005072 viz nabidka ¢.23312560
2, Doprava 458,00 21 96,18 554,18
Celkova cena s DPH: 85 435,68 K&

Potvrzena objednavka je povaZovana za smiouvu.

V pfipadé, Ze nebude respektovana cena a |hita pinéni, odstupujeme od smiouvy.
Odpovédnost za vady bude feSena v souladu s pfislusnym ustanovenim zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.
Na vystavenou fakturu uvadéjte vzdy &islo nasi objednavky.
Dodavatel je vii Objednateli povinen doruéit fadny a Upliny dafiovy doklad (fakturu) pfednostné v elektronické podobé
na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, pfipadné ve fyzické (papirové) podobé na adresu sidla Objednatele.
Cena je splatna ve Ihiité do 30 dnil ode dne doruéeni fadného a Uplného dafiového dokladu (faktury), nebylo-li sjednano

jinak.
Bankovni spojeni: CNB Ostrava, Gget & 931761/0710.
Finanéni kontrola:
Prikazce operace: Sprévce rozpottu:

1. CHADZIJSKI Filip, Mgr., MBA
2. CHADZIJSKI Filip, Mgr., MBA

Ptikazce operace - CHADZIJSKI Filip, Mgr., MBA
Spravce rozpo&tu - PYTLIKOVA Veronika, Ing.
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LOFFY

PYTLIKOVA Veronika, Ing.
PYTLIKOVA Veronika, Ing.

- /
/1; D) E 71 [‘/47’\['5_7)/[ )4 /

11980, 1100, 0001, 010000
11980, 1100, 0001, 010000

Analytiky (pracovi§té, zdroj, zakazka, typ):

datum podpis:
26.05.2023 Schvaleno elektronicky
26.05. 2023 Schvaleno elektronicky

.....................
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Renata GergiEékové

Od: Filip Chadzijski

Odeslano: pondéli 29. kvétna 2023 10:38

Komu: Renata Gergidakova

Pfedmét: FW: [EXT] Oprava - kapalinové chromatografy
Ptilohy: SKM_C36823052911370.pdf

Dobry den pani Gergisdkova,
Posilam Vam v piloze a také email o potvrzeni objedndvky OBJ/1191/289/23.

Dékuji Vam za spolupraci

Magr. Filip ChadZijski, MBA
Ostravska univerzita

vedouci Sdilenych laboratofi LF GU
Lékafska fakulta

Syllabova 19, Ostrava 3

telefon: 553 46 4012

email: filip.chadzijski@osu.cz

web: ockovacicentrum.osu.cz

From: Irena Lofflerova <Irena_Lofflerova@waters.com>

Sent: Monday, May 29, 2023 10:11 AM

To: Filip Chadfijski <Filip.Chadzijski@osu.cz>

Cc: Hana Brozmanova <Hana.Brozmanova@osu.cz>; Pavel Drimal <Pavel_Drimal@waters.com>; patrik.matlak
<patrik.matlak@fno.cz>; Marketa Samoukova <Marketa_Samoukova@waters.com>

Subject: FW: [EXT) Oprava - kapalinové chromatografy

Dobry den,
V pfiloze zasilam potvrzeni objednavky.
S pozdravem,

Irena Léfflerova
Sales Assistant
Waters Ges.m.b.H.

phone +420 261711384 Expert Centrum +420 296 238 000

web www.waters.com  email jrena_lofflerova@waters.com
Psohlaveu 43, 147 00 Prague 4, Czech Republic

From: Pavel Drimal <Pavel Drimal@waters.com>

Sent: Monday, May 29, 2023 9:55 AM

To: Objednavky <Objednavky@waters.com>

Subject: Fwd: [EXT] Oprava - kapalinové chromatografy

FYI

Odeslano z iPhone



