From: obchod [mailto:obchod@akrl.cz]
Sent: Friday, May 12, 2017 10:02 AM
To: Culik Jan (UPP-KRP)

Subject: RE: Objednavka tonerl - Gemin

Dobry den,
dékujeme za objednavku ¢. UPCR-KrP2017/182 a akceptujeme ji.

S pozdravem,

From: Culik Jan (UPP-KRP) [mailto:Jan.Culik@pm.mpsv.cz]
Sent: Friday, May 12, 2017 9:41 AM

To: obchod@akrl.cz

Cc: j.hassman@akrl.cz

Subject: Objednavka tonerl - Gemin

Importance: High

Veronika Drabova

mobil: 725 973 995 | e-mail: v.drabova@akrl.cz | www.akrl.cz
AKR1 s.r.o. | IC: 28196449 | DIC: CZ28196449

KancelaF: Jana R{zicky 1165/2a, 148 00 Praha 4

Dobry den,

zasilam objedndavku na vysoutéZzeny materidl. Prosim v odpovédi na tento e-mail potvrdit, Ze
nasi objednavku akceptujete.

Dékuji za spolupraci a preji hezky den!

Ufad prace CR

Jan Culik
vedouci oddéleni ICT
E: jan.culik@pm.mpsv.cz

Utad prace Ceské republiky
Krajska pobocka v Plzni
Kaplitova 2731/7

320 73 Plzen
www.uradprace.cz
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